
Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2H 5 18 0,50 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 6 22 0,50 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 23 68 6,00 124,225 15 186 186 186 367

2 17 11 14,25 2 -0,50 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 6 2 5,50 5 1 4,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 30 18 25,50 184,475 - 112 112 112 268

3 2A 9 3 8,25 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 5 8,75 129,025 16 178 178 178 356

4 2I 21 14 17,50 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 41 28 34,00 210,550 7 63 63 63 189

5 2H 7 33 -1,25 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 15 25 8,75 4 3 3,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 37 83 16,25 155,375 11 153 153 153 325

6 2E 19 16 15,00 2 2,50 3 2 2,50 0 0 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 4 -1,00 28 34 19,50 164,375 19 141 141 141 309

7 2E 29 2 28,50 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 48 12 45,00 244,750 1 14 14 14 101

8 2A 20 6 18,50 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 0 0,00 2 1 1,75 35 16 31,00 199,750 3 89 89 89 223

9 2A 10 4 9,00 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 5 2 4,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 24 17 19,75 164,425 12 140 140 140 308

10 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 20 201 201 201 385

11 2F 28 6 26,50 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 47 10 44,50 242,075 6 18 18 18 111

12 2C 21 19 16,25 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 35 31 27,25 201,600 6 85 85 85 219

13 2H 26 3 25,25 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 9 32,75 212,400 3 58 58 58 182

14 2I 26 3 25,25 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 9 32,75 205,600 9 75 75 75 204

15 2E 26 5 24,75 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 33 12 30,00 195,975 10 97 97 97 237

16 2I 30 4 29,00 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 6 -1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 45 14 41,50 237,000 3 24 24 24 126

17 21 8 19,00 1 2,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 29 21 23,75 179,600 - 120 120 120 279

18 M 21 11 18,25 1 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 17 21,75 173,900 1 133 133 133 296

19 24 7 22,25 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 11 27,25 187,475 - 109 109 109 261

20 2I 16 14 12,50 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 25 38 15,50 150,000 21 160 160 160 333

21 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 20 201 201 201 385

22 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 107,000 18 195 195 195 379

23 2F 28 7 26,25 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 41 15 37,25 228,975 11 34 34 34 143

24 2E 5 8 3,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 8 3,00 109,600 26 192 192 192 376

25 26 9 23,75 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 37 23 31,25 200,025 - 88 88 88 222

26 2B 1 24 -5,00 4 -1,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 10 -1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 58 -10,50 100,000 20 201 201 201 385

27 2A 6 1 5,75 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 2 5,50 118,400 17 190 190 190 372

28 MA 31 7 29,25 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 15 7 13,25 6 1 5,75 3 2 2,50 5 1 4,75 72 22 66,50 319,575 1 1 1 1 17

29 2I 24 8 22,00 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 4 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 42 22 36,50 228,775 5 35 35 35 144

30 2I 18 11 15,25 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 22 15,50 149,675 22 161 161 161 334

31 2D 26 12 23,00 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 48 27 41,25 232,875 3 30 30 30 135

32 22 16 18,00 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 5 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 4 0,00 32 32 24,00 188,125 - 108 108 108 260

33 21 4 20,00 1 1,75 1 2 0,50 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 29 17 24,75 179,525 - 121 121 121 280

34 2C 24 8 22,00 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 34 11 31,25 199,075 7 91 91 91 227

35 2E 17 13 13,75 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 27 21 21,75 168,800 18 136 136 136 300

36 2I 28 12 25,00 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 27 31,25 207,125 8 70 70 70 198

37 2C 19 12 16,00 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 27 24 21,00 169,025 11 135 135 135 299

Krm İlçe

207 207

İl T. Gnl.

Katılım 207 392

Sayfa 1 / 6

BEYZA KELEL 3

BEYZANUR YILMAZ 2

BURAK PÜRÇEK 3

BEYDA TEMEZ 1

BEYZA * ACI 2

BEYZA ÇETİN 3

BEREN ŞAHAN 3

BERİTANEERTÜRK 0

BERRA BEDİR 3

BEN VEÇÇEKU 0

BENİ ANLAYAN YOK 0

BERAT AYHAN 2

BARIŞ GÜNEŞ 4

BARTU MERAL 0

BATS*AYİ MACİT 3

AYŞEGÜLSSİNCİ 2

B NİN BABASI 0

B NİN KOCASI 0

AYDIN BARAN 3

AYSENA ŞEN 2

AYŞEGÜL SÖĞÜT 3

ASYA KILINÇ 3

ASYA TEMEL 1

ATTOYGAR GÜÇER 3

ARDA GÜLTEKİN 4

ARDA YILDIZ 3

ARZU YILMAZ 1

ALTAN DEMİRSAY 3

ANDERSON TALİSCA 2

ANDERSONTTALİSCA 0

AKİF PEZÜK 3

ALİHAN MERT 3

ALPEREN BATIK 3

ADEM *LM AZ 0

AHMET EMİR DİKTAŞ 0

AKINKKAYA 4

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

KURUM ORTALAMA 1,94

* R YIM  A *LI M A 2

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Krm İlçe İl Gnl

38 18 11 15,25 1 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 29 18,75 161,700 - 145 145 145 315

39 2I 21 8 19,00 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 32 17 27,75 189,825 14 106 106 106 257

40 2F 32 5 30,75 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 54 8 52,00 266,975 2 8 8 8 67

41 15 15 11,25 2 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 18 28 11,00 144,525 - 168 168 168 341

42 7 2 6,50 1 3,75 3 1 2,75 0 0 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 16 7 14,25 145,900 - 166 166 166 339

43 2A 25 4 24,00 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 0 0 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 37 17 32,75 204,425 2 78 78 78 208

44 2B 21 9 18,75 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 8 12 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 52 31 44,25 243,650 4 16 16 16 104

45 2H 22 18 17,50 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 0 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 30 26,50 195,525 7 98 98 98 238

46 24 8 22,00 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 3 -0,75 35 18 30,50 198,325 - 94 94 94 232

47 26 5 24,75 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 0 0 0,00 4 1 3,75 0 0 0,00 0 2 -0,50 40 9 37,75 220,800 - 45 45 45 162

48 2B 34 5 32,75 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 2 5,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 61 19 56,25 282,250 1 3 3 3 45

49 2F 28 4 27,00 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 37 11 34,25 218,950 13 47 47 47 167

50 2G 15 6 13,50 1 1,75 4 0 4,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 22 8 20,00 164,125 4 142 142 142 311

51 2E 13 27 6,25 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 6 32 -2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 33 84 12,00 141,650 22 172 172 172 345

52 2E 34 5 32,75 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 46 9 43,75 238,900 2 21 21 21 118

53 2A 20 3 19,25 1 0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 1 1 0,75 2 10 -0,50 4 3 3,25 0 0 0,00 1 1 0,75 29 21 23,75 178,700 7 122 122 122 281

54 2B 23 4 22,00 2 0,50 0 0 0,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 3 3,25 1 1 0,75 2 2 1,50 36 13 32,75 206,725 11 73 73 73 201

55 2H 18 12 15,00 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 14 17,50 159,250 10 149 149 149 320

56 2I 20 8 18,00 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24 12 21,00 167,500 17 137 137 137 301

57 2B 15 8 13,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 7 8,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 29 23 23,25 177,475 12 124 124 124 285

58 27 4 26,00 1 1,75 0 0 0,00 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 44 6 42,50 238,250 - 22 22 22 121

59 2E 14 8 12,00 4 -1,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 17 19 12,25 138,400 23 175 175 175 349

60 2A 23 5 21,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 4 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 28 11 25,25 181,850 6 115 115 115 273

61 28 8 26,00 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 42 12 39,00 223,500 - 40 40 40 152

62 2I 21 8 19,00 0 4,00 2 2 1,50 0 0 0,00 1 2 0,50 6 1 5,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 34 13 30,75 199,525 12 90 90 90 225

63 2B 12 6 10,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 9 16,75 155,475 14 152 152 152 324

64 2F 23 7 21,25 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 37 9 34,75 209,850 18 65 65 65 191

65 2F 24 13 20,75 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 4 2,00 0 0 0,00 2 2 1,50 44 30 36,50 217,400 14 49 49 49 169

66 19 11 16,25 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 36 25 29,75 195,250 - 99 99 99 240

67 2E 19 12 16,00 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 5 0,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 30 24 24,00 181,650 13 116 116 116 274

68 2B 0 11 -2,75 3 1,25 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 7 0,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 0 0 0,00 7 32 -1,00 106,300 19 196 196 196 380

69 2B 12 6 10,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 16 8 14,00 146,725 15 165 165 165 338

70 2G 6 10 3,50 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 3 -0,75 16 20 11,00 140,650 9 173 173 173 346

71 2C 20 7 18,25 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 34 19 29,25 208,000 3 68 68 68 196

72 2F 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 23 201 201 201 385

73 2B 29 2 28,50 0 3,00 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 6 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 46 20 41,00 232,150 6 32 32 32 137

74 2D 25 12 22,00 0 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 36 30 28,50 204,025 5 79 79 79 210

75 2D 33 4 32,00 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 2 1,50 0 0 0,00 1 2 0,50 51 19 46,25 248,075 1 13 13 13 97

76 2I 31 4 30,00 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 11 43,25 237,875 2 23 23 23 122

Krm İlçe

207 207

Sayfa 2 / 6

ESMANUR ÖZTÜRK 2

İl T. Gnl.

Katılım 207 392

ESMA OKSAK 3

ESMA SULTAN ÖZCAN 4

ESMAGÜL KARDAŞ 4

ERENAY UYGUN 4

ERENCAN GÜLER 3

ERTUĞRUL DOĞAN 0

EMRE BULUT 2

ENESÜÜZEL 2

EREN EZGİ 0

EMİRHAN AKGÜL 4

EMİRHAN SELÇUK 5

EMRAH ÖRDEK 4

ELİF LARA KOCAER 3

ELİF SUDE KOÇ 4

EMİR ASLANBAŞ 0

EFŞAN BİBER 2

EGE KOCA 0

ELİF İREM ÖZEL 0

EBRU DURMAZ 1

EDA NUR CEYLAN 0

EFE HASAN BOZKURT 0

DİDEM GÜRLEYEN 3

DUSAN TADIC 1

EBRARBBİBER 1

DAMLA BAĞ 2

DEVLET BAHCELİ 2

DİCLE DURMAZ 3

CÜCE KANGAL 3

ÇAĞAN BOZKURT 3

ÇİĞDEM DAĞLI 2

CESUR AYDIN 3

CİHANDDAVUTŞŞİMŞEK 4

CONOR MC GREGOR 3

BÜŞRA NUR KOÇ 3

CELİLE DURMAZ 0

CEM DEMİRCANLI 4

Soyad/Ad D

BUSE ERMİŞ 2

BUSEEERDOĞAN 1

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

77 2E 33 7 31,25 0 1,00 3 2 2,50 0 0 0,00 4 1 3,75 2 8 0,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 45 20 40,00 227,725 3 37 37 37 147

78 2I 18 12 15,00 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 4 -1,00 24 27 17,25 162,725 18 144 144 144 314

79 2C 4 28 -3,00 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 7 33 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 76 -3,00 100,000 12 201 201 201 385

80 2E 19 15 15,25 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 30 22,50 176,625 16 128 128 128 290

81 2B 4 3 3,25 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 0 0 0,00 0 3 -0,75 10 15 6,25 122,625 17 187 187 187 368

82 2I 17 8 15,00 2 0,50 2 2 1,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 1 3 0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 24 22 18,50 159,550 19 147 147 147 318

83 23 10 20,50 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 35 17 30,75 203,000 - 82 82 82 213

84 2A 25 8 23,00 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 0 0,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 20 30,00 196,200 4 96 96 96 235

85 2D 27 5 25,75 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 2 -0,50 33 18 28,50 201,400 6 86 86 86 220

86 2F 25 6 23,50 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 0 0,00 1 0 1,00 40 14 36,50 216,600 16 51 51 51 171

87 2I 29 4 28,00 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 13 41,75 234,125 4 28 28 28 132

88 22 4 21,00 0 3,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 9 26,75 191,225 - 105 105 105 255

89 2I 25 8 23,00 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 44 24 38,00 225,625 6 39 39 39 149

90 2I 12 8 10,00 1 -0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 0 0,00 1 0 1,00 17 12 14,00 150,650 20 159 159 159 332

91 2I 15 24 9,00 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 36 14,00 144,300 23 169 169 169 342

92 2F 26 5 24,75 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 10 32,50 207,100 20 71 71 71 199

93 2E 17 15 13,25 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 15 13,25 142,400 21 171 171 171 344

94 24 9 21,75 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 11 35,25 211,450 - 60 60 60 186

95 2C 22 6 20,50 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 28 19 23,25 177,425 9 125 125 125 286

96 2D 26 10 23,50 0 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 0 0,00 1 0 1,00 33 11 30,25 198,500 7 93 93 93 230

97 2E 23 16 19,00 0 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 21 23,75 175,525 17 131 131 131 293

98 2G 19 13 15,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 23 20 18,00 160,900 5 146 146 146 317

99 2I 29 5 27,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 5 27,75 188,800 15 107 107 107 258

100 2G 16 5 14,75 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 12 14,00 147,200 8 163 163 163 336

101 2H 6 34 -2,50 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 33 -4,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 17 100 -8,00 100,000 18 201 201 201 385

102 2H 11 29 3,75 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 6 34 -2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 26 94 2,50 119,750 16 189 189 189 370

103 2H 29 9 26,75 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 46 24 40,00 228,575 2 36 36 36 145

104 2F 10 30 2,50 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 11 29 3,75 0 4 -1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 78 6,50 125,000 21 185 185 185 366

105 2I 26 9 23,75 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 5 2,75 5 2 4,50 1 1 0,75 2 2 1,50 50 24 44,00 242,575 1 17 17 17 107

106 2C 16 8 14,00 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 17 23,75 177,350 10 126 126 126 287

107 2A 21 7 19,25 0 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 23 21,25 174,725 10 132 132 132 295

108 22 10 19,50 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 0 0,00 5 3 4,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 34 21 28,75 193,875 - 101 101 101 244

109 2G 7 18 2,50 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 8 32 0,00 108,000 12 194 194 194 378

110 2D 24 10 21,50 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 19 25,25 181,200 11 117 117 117 275

111 2D 14 4 13,00 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 17 5 15,75 156,725 12 150 150 150 322

112 2H 23 11 20,25 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 31 29 23,75 175,675 8 130 130 130 292

113 34 5 32,75 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 46 12 43,00 236,975 - 25 25 25 127

114 2A 16 15 12,25 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 8 12 5,00 4 2 3,50 0 0 0,00 2 2 1,50 32 37 22,75 175,750 9 129 129 129 291

115 2H 7 26 0,50 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 7 27 0,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 3 -0,75 18 85 -3,25 102,475 17 199 199 199 383

Krm İlçe

207 207

Sayfa 3 / 6

MERT ALİ KURT 0

İl T. Gnl.

Katılım 207 392

MELİSA ERSARI 3

MELİSA KAYA 2

MELİSA VARGAS 0

MELEK BULUT 0

MELİH BAŞARAN 2

MELİKE 1

MAHİR GEZER 5

MARİO GOMEZ 0

MEHMETHAN GÖKCE 1

KEREM ÇETİNKAYA 2

KERİM AKÇAY M 2

KRALSEFAPOSİDİON 4

KAAN MICHEALSON 1

KAYZER DEMİRTAŞ 1

KAYZERDEMİRTAŞ 0

İREM ERHAL 3

İREM KARADEMİR 0

K BOĞAÇ  *HANLI 0

İLAVDA EMANET 2

İLAYDAYYİĞİT 3

İREM AYDOĞAN 0

I NIN KOCASI 1

ILGIN YUMUŞAK 2

İBRAHİM MACİT 0

HALİME BAYGIN 3

HASANHHOTMAN 4

HÜMA NAMETT PE 0

GÜLBAHAR BOZDEMİR 1

HAFSA YEME 2

HAKKI KARAPINAR 4

FURKANŞŞENGÜL 1

GAMZE GÜLEN 1

GÜL B 1

FUATZAFERALI K UAÇ 1

FURKAN ÖZDEMİR 2

FURKAN YALÇIN 2

Soyad/Ad D

EYŞAN KUKUL 1

EZEL HIŞIR 2

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Krm İlçe İl Gnl

116 2G 20 15 16,25 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 28 31 20,25 172,150 3 134 134 134 297

117 17 12 14,00 0 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 27 15,25 153,725 - 155 155 155 328

118 29 6 27,50 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 0 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 40 16 36,00 215,050 - 55 55 55 178

119 2E 27 7 25,25 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 36 25 29,75 200,475 8 87 87 87 221

120 2H 26 11 23,25 0 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 3 2,25 2 4 1,00 0 0 0,00 1 4 0,00 40 26 33,50 207,475 4 69 69 69 197

121 35 5 33,75 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 7 4,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 4 1,00 65 21 59,75 293,000 - 2 2 2 32

122 2H 29 7 27,25 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 9 2 8,50 4 0 4,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 58 16 54,00 275,225 1 5 5 5 56

123 2F 29 8 27,00 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 47 14 43,50 240,525 7 20 20 20 115

124 2C 26 12 23,00 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 20 31,00 202,275 5 84 84 84 218

125 2I 20 8 18,00 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 38 23 32,25 205,525 10 76 76 76 205

126 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 3 4,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 10 7 8,25 128,875 16 179 179 179 357

127 18 7 16,25 0 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 11 2 10,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 40 12 37,00 223,125 - 41 41 41 154

128 7 3 6,25 0 1,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 5 8,75 128,150 - 180 180 180 358

129 2G 14 6 12,50 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 14 -0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 0 0,00 19 41 8,75 140,000 10 174 174 174 347

130 2E 31 7 29,25 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 3 3,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 42 15 38,25 222,800 4 43 43 43 157

131 26 6 24,50 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 41 15 37,25 218,825 - 48 48 48 168

132 2A 3 1 2,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 1 2,75 108,800 18 193 193 193 377

133 2H 11 7 9,25 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 3 9 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 0 0,00 19 35 10,25 133,000 14 177 177 177 353

134 2D 26 6 24,50 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35 11 32,25 209,325 4 66 66 66 192

135 20 9 17,75 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 34 20 29,00 202,975 - 83 83 83 214

136 2F 27 6 25,50 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 38 12 35,00 216,775 15 50 50 50 170

137 2H 15 11 12,25 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 15 17,25 154,700 12 154 154 154 326

138 2B 0 0 0,00 0 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 18 -1,50 0 4 -1,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 8 44 -3,00 100,000 20 201 201 201 385

139 2A 22 7 20,25 3 -0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 30 16 26,00 185,300 5 110 110 110 265

140 2H 14 15 10,25 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 2 -0,50 24 29 16,75 153,150 13 157 157 157 330

141 2G 6 15 2,25 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 6 5 4,75 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 16 36 7,00 126,450 11 183 183 183 363

142 2F 26 14 22,50 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 4 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 26 41,50 233,500 9 29 29 29 134

143 2B 24 13 20,75 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 41 23 35,25 214,150 9 57 57 57 180

144 2F 4 1 3,75 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 0 0,00 3 17 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 26 5,50 121,300 22 188 188 188 369

145 2E 19 9 16,75 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 19 25,25 179,950 14 118 118 118 277

146 2G 0 40 -10,00 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 32 -8,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 5 103 -20,75 104,375 14 198 198 198 382

147 2G 26 6 24,50 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 42 9 39,75 226,475 1 38 38 38 148

148 2C 23 6 21,50 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 0 0 0,00 1 1 0,75 33 12 30,00 194,375 8 100 100 100 242

149 2B 29 4 28,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 2 -0,50 36 8 34,00 210,600 10 62 62 62 188

150 2B 31 2 30,50 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 43 10 40,50 229,900 7 33 33 33 141

151 2F 32 4 31,00 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 48 11 45,25 243,775 5 15 15 15 103

152 2F 22 9 19,75 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 16 41,00 232,275 10 31 31 31 136

153 2F 23 7 21,25 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 1 0 1,00 41 11 38,25 221,700 12 44 44 44 158

154 25 9 22,75 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 39 16 35,00 211,275 - 61 61 61 187

Krm İlçe

207 207

Sayfa 4 / 6

SAHRA NUR 3

İl T. Gnl.

Katılım 207 392

ROJİN BAŞDAŞ 4

RONİ DAS SANTOS 2

RÜMEYSA KARACA 4

RABİA YAREN İNAL 4

RAVZA KORKUT 0

RAVZA NUR A KSOY 2

ÖZGÜR GÖKBULUT 3

PAUL ONUACUU OÇ FB 0

RABİA ATEŞ 4

ÖMER FARUK KAYA 4

ÖMER FARUK YILDIZ 2

ÖMEREFE ÖZALP 2

OSAİ SAMUELL 0

OSAYİ SAMUELEA 3

OSMAN DEMİR 1

NİSANUR ÇİFTLİK 1

NUR HİLAL AYDIN 2

ON İKİ B NİN ATASI 1

NESRA AKGÜL 0

NESTOR FERNANDO 1

NİKO KOVAC 2

NAZ AKPINAR 2

NAZLICAN KILINÇ 4

NECİP UYSAL 0

MUSTAFAGGÜNALAN 0

MUSTAFAÖMERYILMAZ 1

MÜRÜVVET DEDE 0

MUHAMMETDEMİRKIRAN 2

MURAT ŞENTÜRK 4

MUSTAFA CAN TİFTİK 0

MİRZALCAN BOZTEPE 5

MUHAMMED D 4

MUHAMMED KELEŞ 2

Mİ *Ç ALBOYA 1

MİRAY BAŞ 2

MİRAY ÖZÜBERK 0

Soyad/Ad D

MERYEM GÜLTEKİN 1

MERYEM KOYUN 0

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

155 2I 8 30 0,50 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 32 -1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 83 2,25 112,450 24 191 191 191 375

156 2F 29 6 27,50 1 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 15 32,25 208,150 19 67 67 67 195

157 2I 26 5 24,75 0 2,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 34 8 32,00 203,075 11 81 81 81 212

158 2C 29 11 26,25 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 0 0,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 45 26 38,50 222,875 1 42 42 42 156

159 2H 18 5 16,75 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 11 20,25 164,450 9 139 139 139 307

160 2A 30 6 28,50 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 12 2 11,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 57 17 52,75 272,675 1 6 6 6 60

161 2D 22 14 18,50 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 7 6 5,50 2 0 2,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 28 28,00 191,550 8 104 104 104 254

162 2F 29 4 28,00 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 42 10 39,50 234,850 8 27 27 27 130

163 2C 29 11 26,25 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 0 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 42 23 36,25 215,300 2 54 54 54 177

164 2H 24 6 22,50 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 9 33,75 206,875 5 72 72 72 200

165 2A 12 10 9,50 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 1 1,75 0 0 0,00 3 0 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 12 14,00 145,550 15 167 167 167 340

166 2E 23 8 21,00 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 18 28,50 193,300 11 102 102 102 249

167 2C 18 7 16,25 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 4 3,00 1 1 0,75 0 0 0,00 2 1 1,75 35 20 30,00 204,575 4 77 77 77 207

168 2B 25 6 23,50 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 38 11 35,25 214,200 8 56 56 56 179

169 2F 30 1 29,75 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 6 2 5,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 47 10 44,50 249,950 4 12 12 12 92

170 2I 20 14 16,50 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 32 33 23,75 179,925 16 119 119 119 278

171 2B 17 8 15,00 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 0 0,00 10 3 9,25 5 1 4,75 3 0 3,00 1 2 0,50 45 16 41,00 235,600 5 26 26 26 129

172 2G 10 9 7,75 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 20 30 12,50 147,675 7 162 162 162 335

173 2G 18 10 15,50 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 0 0,00 1 0 1,00 28 19 23,25 182,375 2 113 113 113 271

174 1 14 -2,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 10 6,50 2 3 1,25 0 0 0,00 0 2 -0,50 12 29 4,75 125,375 - 184 184 184 365

175 2E 29 7 27,25 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 40 15 36,25 215,400 6 53 53 53 176

176 25 9 22,75 0 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 0 0 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 0 0,00 37 15 33,25 206,450 - 74 74 74 202

177 2G 16 15 12,25 0 2,00 2 2 1,50 0 0 0,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 23 24 17,00 159,450 6 148 148 148 319

178 14 13 10,75 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19 17 14,75 147,200 - 163 163 163 336

179 2F 28 3 27,25 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 49 11 46,25 254,725 3 10 10 10 84

180 2E 28 11 25,25 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 17 28,75 191,850 12 103 103 103 252

181 24 5 22,75 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 0 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 40 16 36,00 215,975 - 52 52 52 174

182 2B 31 7 29,25 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 54 10 51,50 266,375 3 9 9 9 69

183 2E 27 5 25,75 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 3 4 2,00 0 0 0,00 0 4 -1,00 40 26 33,50 211,475 7 59 59 59 185

184 2G 2 11 -0,75 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 15 0,25 106,200 13 197 197 197 381

185 2E 25 5 23,75 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 40 15 36,25 219,700 5 46 46 46 166

186 2E 4 6 2,50 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 14 8,50 127,000 25 181 181 181 361

187 2E 27 9 24,75 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35 17 30,75 198,600 9 92 92 92 229

188 2F 26 4 25,00 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 0 0 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 37 10 34,50 210,350 17 64 64 64 190

189 2B 11 8 9,00 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1 1,75 5 3 4,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 21 16 17,00 156,300 13 151 151 151 323

190 2D 23 9 20,75 1 0,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 29 14 25,50 182,025 10 114 114 114 272

191 2A 10 6 8,50 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 1 0 1,00 3 4 2,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 0 0,00 19 13 15,75 151,475 14 158 158 158 331

192 7 6 5,50 0 4,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 0 0,00 16 11 13,25 142,625 - 170 170 170 343

193 2A 17 5 15,75 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 24 14 20,50 167,100 11 138 138 138 302

Krm İlçe

207 207

Sayfa 5 / 6

ÜMMÜ GÜLSÜM AKGÜL 1

İl T. Gnl.

Katılım 207 392

TUĞÇE ERİLLİ 1

UĞUR AKPINA R 1

ULAŞ BAYRAM 4

TUANA BOLUT 2

TUANA BÜŞRA ALBOYA 1

TUANANNURŞŞAHİN 0

ŞEVVAL KESKİN 0

ŞEVVAL ÖZTÜRK 3

TANER SİNS 3

ŞAHİN GÜNEY 3

ŞEVVAL AYDOĞDU 3

ŞEVVAL BICAKCI 3

SUDE KEIEI 1

SUDENAZ SOYLU 3

SÜMEYYE GÜR 0

SILA MUTL U 3

SILA ÖZBEK 2

SOZDAR FİLİZ 2

SEV İLAYAZ 2

SEVİM AK OL 2

SEYİT KARTAL 0

SEMANUR KÜÇÜK 3

SEMIH TOPRAK 2

SERHATVVURAL 4

SEMA NUR ÖZDEMİR 1

SEMANUR ATALAY 1

SEMANUR KİLDİŞ 2

SELİM EFE SIDAR 2

SEMA AYDOĞDU 3

SEMA NUR DEMİR 0

SEBASTİA SZYMANSKİ 4

SEHER ÇİÇEKLİ 1

SEHER ÖZDEMİR 2

SALİHA 2

SAMED EFE GÖZDAŞ 2

SAMET CAN YAŞAR 3

Soyad/Ad D

SALİH ALTINTOP 2

SALİH BERAT ERCAN 4

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Krm İlçe İl Gnl

194 2D 33 6 31,50 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 4 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 48 16 44,00 241,150 2 19 19 19 114

195 2I 21 10 18,50 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 0 0,00 1 2 0,50 32 14 28,50 196,925 13 95 95 95 234

196 2A 12 12 9,00 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 21 3,75 3 4 2,00 0 0 0,00 1 4 0,00 26 42 15,50 162,875 13 143 143 143 313

197 2G 2 13 -1,25 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 22 -1,50 101,750 15 200 200 200 384

198 2D 11 29 3,75 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 9 29 1,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 30 83 9,25 126,650 13 182 182 182 362

199 2E 16 16 12,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 16 12,00 138,400 23 175 175 175 349

200 2F 32 3 31,25 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 0 0,00 54 7 52,25 268,100 1 7 7 7 66

201 2B 31 6 29,50 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 3 3 2,25 3 1 2,75 1 4 0,00 61 21 55,75 280,675 2 4 4 4 46

202 29 5 27,75 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 8 0 8,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 49 10 46,50 250,900 - 11 11 11 90

203 2E 21 8 19,00 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 29 21 23,75 177,850 15 123 123 123 283

204 2E 11 7 9,25 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 0 0 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 16 15,00 153,450 20 156 156 156 329

205 2H 25 6 23,50 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 6 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 37 18 32,50 203,300 6 80 80 80 211

206 2D 23 11 20,25 1 2,75 3 2 2,50 0 0 0,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 21 26,75 185,250 9 111 111 111 266

207 2A 22 8 20,00 0 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 28 18 23,50 177,025 8 127 127 127 289

Krm İlçe

207 207Katılım 207 392

Sayfa 6 / 6

ZİLAN KILINÇ 0

İl T. Gnl.

ZEYNEP KURT 2

ZEYNEP YILMAZ 3

ZEYNEP HATUNOĞLU 3

ZEYNEP KAYIR 2

ZEHRA İNAN 4

ZEYNEP EBRAR AYDIN 3

YİĞİTSONGÜRTEKİN 0

YUNUS EMRE ALICI 4

YILDIZ AYDOĞAN 0

YİĞİ TFE KAL 1

YAĞMUR DÜZGÜN 4

YILDIRAY VEDO 1

Soyad/Ad D

ÜMMÜHAN SU YOZGAT 3

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 MA 31 7 29,25 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 15 7 13,25 6 1 5,75 3 2 2,50 5 1 4,75 72 22 66,50 319,575 1 1 1 1 17

2 35 5 33,75 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 7 4,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 4 1,00 65 21 59,75 293,000 - 2 2 2 32

3 2B 34 5 32,75 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 2 5,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 61 19 56,25 282,250 1 3 3 3 45

4 2B 31 6 29,50 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 3 3 2,25 3 1 2,75 1 4 0,00 61 21 55,75 280,675 2 4 4 4 46

5 2H 29 7 27,25 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 9 2 8,50 4 0 4,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 58 16 54,00 275,225 1 5 5 5 56

6 2A 30 6 28,50 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 12 2 11,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 57 17 52,75 272,675 1 6 6 6 60

7 2F 32 3 31,25 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 0 0,00 54 7 52,25 268,100 1 7 7 7 66

8 2F 32 5 30,75 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 54 8 52,00 266,975 2 8 8 8 67

9 2B 31 7 29,25 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 54 10 51,50 266,375 3 9 9 9 69

10 2F 28 3 27,25 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 49 11 46,25 254,725 3 10 10 10 84

11 29 5 27,75 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 8 0 8,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 49 10 46,50 250,900 - 11 11 11 90

12 2F 30 1 29,75 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 6 2 5,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 47 10 44,50 249,950 4 12 12 12 92

13 2D 33 4 32,00 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 2 1,50 0 0 0,00 1 2 0,50 51 19 46,25 248,075 1 13 13 13 97

14 2E 29 2 28,50 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 48 12 45,00 244,750 1 14 14 14 101

15 2F 32 4 31,00 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 48 11 45,25 243,775 5 15 15 15 103

16 2B 21 9 18,75 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 8 12 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 52 31 44,25 243,650 4 16 16 16 104

17 2I 26 9 23,75 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 5 2,75 5 2 4,50 1 1 0,75 2 2 1,50 50 24 44,00 242,575 1 17 17 17 107

18 2F 28 6 26,50 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 47 10 44,50 242,075 6 18 18 18 111

19 2D 33 6 31,50 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 4 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 48 16 44,00 241,150 2 19 19 19 114

20 2F 29 8 27,00 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 47 14 43,50 240,525 7 20 20 20 115

21 2E 34 5 32,75 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 46 9 43,75 238,900 2 21 21 21 118

22 27 4 26,00 1 1,75 0 0 0,00 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 44 6 42,50 238,250 - 22 22 22 121

23 2I 31 4 30,00 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 11 43,25 237,875 2 23 23 23 122

24 2I 30 4 29,00 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 6 -1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 45 14 41,50 237,000 3 24 24 24 126

25 34 5 32,75 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 46 12 43,00 236,975 - 25 25 25 127

26 2B 17 8 15,00 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 0 0,00 10 3 9,25 5 1 4,75 3 0 3,00 1 2 0,50 45 16 41,00 235,600 5 26 26 26 129

27 2F 29 4 28,00 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 42 10 39,50 234,850 8 27 27 27 130

28 2I 29 4 28,00 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 13 41,75 234,125 4 28 28 28 132

29 2F 26 14 22,50 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 4 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 26 41,50 233,500 9 29 29 29 134

30 2D 26 12 23,00 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 48 27 41,25 232,875 3 30 30 30 135

31 2F 22 9 19,75 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 16 41,00 232,275 10 31 31 31 136

32 2B 29 2 28,50 0 3,00 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 6 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 46 20 41,00 232,150 6 32 32 32 137

33 2B 31 2 30,50 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 43 10 40,50 229,900 7 33 33 33 141

34 2F 28 7 26,25 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 41 15 37,25 228,975 11 34 34 34 143

35 2I 24 8 22,00 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 4 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 42 22 36,50 228,775 5 35 35 35 144

36 2H 29 9 26,75 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 46 24 40,00 228,575 2 36 36 36 145

37 2E 33 7 31,25 0 1,00 3 2 2,50 0 0 0,00 4 1 3,75 2 8 0,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 45 20 40,00 227,725 3 37 37 37 147

Krm İlçe

207 207

İl T. Gnl.

Katılım 207 392

Sayfa 1 / 6

BEREN ŞAHAN 3

KEREM ÇETİNKAYA 2

EYŞAN KUKUL 1

ESMA OKSAK 3

RAVZA NUR A KSOY 2

BARIŞ GÜNEŞ 4

ÖMER FARUK KAYA 4

BERRA BEDİR 3

RONİ DAS SANTOS 2

SERHATVVURAL 4

SEHER ÖZDEMİR 2

HAKKI KARAPINAR 4

ESMANUR ÖZTÜRK 2

ATTOYGAR GÜÇER 3

MELİSA KAYA 2

MUHAMMED KELEŞ 2

DİDEM GÜRLEYEN 3

EFŞAN BİBER 2

KRALSEFAPOSİDİON 4

ARDA GÜLTEKİN 4

ÜMMÜHAN SU YOZGAT 3

ALPEREN BATIK 3

ROJİN BAŞDAŞ 4

CİHANDDAVUTŞŞİMŞEK 4

ZEYNEP EBRAR AYDIN 3

SEMANUR KÜÇÜK 3

ESMAGÜL KARDAŞ 4

BÜŞRA NUR KOÇ 3

ŞEVVAL AYDOĞDU 3

SUDENAZ SOYLU 3

MUHAMMED D 4

SEBASTİA SZYMANSKİ 4

YUNUS EMRE ALICI 4

MİRZALCAN BOZTEPE 5

ÇİĞDEM DAĞLI 2

ZEHRA İNAN 4

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

KURUM ORTALAMA 1,94

BERAT AYHAN 2

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Krm İlçe İl Gnl

38 2G 26 6 24,50 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 42 9 39,75 226,475 1 38 38 38 148

39 2I 25 8 23,00 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 44 24 38,00 225,625 6 39 39 39 149

40 28 8 26,00 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 42 12 39,00 223,500 - 40 40 40 152

41 18 7 16,25 0 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 11 2 10,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 40 12 37,00 223,125 - 41 41 41 154

42 2C 29 11 26,25 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 0 0,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 45 26 38,50 222,875 1 42 42 42 156

43 2E 31 7 29,25 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 3 3,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 42 15 38,25 222,800 4 43 43 43 157

44 2F 23 7 21,25 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 1 0 1,00 41 11 38,25 221,700 12 44 44 44 158

45 26 5 24,75 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 0 0 0,00 4 1 3,75 0 0 0,00 0 2 -0,50 40 9 37,75 220,800 - 45 45 45 162

46 2E 25 5 23,75 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 40 15 36,25 219,700 5 46 46 46 166

47 2F 28 4 27,00 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 37 11 34,25 218,950 13 47 47 47 167

48 26 6 24,50 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 41 15 37,25 218,825 - 48 48 48 168

49 2F 24 13 20,75 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 4 2,00 0 0 0,00 2 2 1,50 44 30 36,50 217,400 14 49 49 49 169

50 2F 27 6 25,50 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 38 12 35,00 216,775 15 50 50 50 170

51 2F 25 6 23,50 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 0 0,00 1 0 1,00 40 14 36,50 216,600 16 51 51 51 171

52 24 5 22,75 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 0 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 40 16 36,00 215,975 - 52 52 52 174

53 2E 29 7 27,25 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 40 15 36,25 215,400 6 53 53 53 176

54 2C 29 11 26,25 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 0 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 42 23 36,25 215,300 2 54 54 54 177

55 29 6 27,50 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 0 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 40 16 36,00 215,050 - 55 55 55 178

56 2B 25 6 23,50 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 38 11 35,25 214,200 8 56 56 56 179

57 2B 24 13 20,75 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 41 23 35,25 214,150 9 57 57 57 180

58 2H 26 3 25,25 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 9 32,75 212,400 3 58 58 58 182

59 2E 27 5 25,75 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 3 4 2,00 0 0 0,00 0 4 -1,00 40 26 33,50 211,475 7 59 59 59 185

60 24 9 21,75 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 11 35,25 211,450 - 60 60 60 186

61 25 9 22,75 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 39 16 35,00 211,275 - 61 61 61 187

62 2B 29 4 28,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 2 -0,50 36 8 34,00 210,600 10 62 62 62 188

63 2I 21 14 17,50 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 41 28 34,00 210,550 7 63 63 63 189

64 2F 26 4 25,00 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 0 0 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 37 10 34,50 210,350 17 64 64 64 190

65 2F 23 7 21,25 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 37 9 34,75 209,850 18 65 65 65 191

66 2D 26 6 24,50 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35 11 32,25 209,325 4 66 66 66 192

67 2F 29 6 27,50 1 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 15 32,25 208,150 19 67 67 67 195

68 2C 20 7 18,25 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 34 19 29,25 208,000 3 68 68 68 196

69 2H 26 11 23,25 0 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 3 2,25 2 4 1,00 0 0 0,00 1 4 0,00 40 26 33,50 207,475 4 69 69 69 197

70 2I 28 12 25,00 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 27 31,25 207,125 8 70 70 70 198

71 2F 26 5 24,75 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 10 32,50 207,100 20 71 71 71 199

72 2H 24 6 22,50 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 9 33,75 206,875 5 72 72 72 200

73 2B 23 4 22,00 2 0,50 0 0 0,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 3 3,25 1 1 0,75 2 2 1,50 36 13 32,75 206,725 11 73 73 73 201

74 25 9 22,75 0 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 0 0 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 0 0,00 37 15 33,25 206,450 - 74 74 74 202

75 2I 26 3 25,25 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 9 32,75 205,600 9 75 75 75 204

76 2I 20 8 18,00 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 38 23 32,25 205,525 10 76 76 76 205

Krm İlçe

207 207

Sayfa 2 / 6

MURAT ŞENTÜRK 4

İl T. Gnl.

Katılım 207 392

EBRARBBİBER 1

SILA ÖZBEK 2

ASYA KILINÇ 3

BEYZANUR YILMAZ 2

ILGIN YUMUŞAK 2

SEMA AYDOĞDU 3

SALİH BERAT ERCAN 4

ERENCAN GÜLER 3

MİRAY ÖZÜBERK 0

TUANA BÜŞRA ALBOYA 1

EMİRHAN AKGÜL 4

NESTOR FERNANDO 1

SAHRA NUR 3

RAVZA KORKUT 0

AKINKKAYA 4

ARZU YILMAZ 1

ŞEVVAL BICAKCI 3

İLAVDA EMANET 2

Mİ *Ç ALBOYA 1

SEMANUR KİLDİŞ 2

ÖMER FARUK YILDIZ 2

ŞAHİN GÜNEY 3

SILA MUTL U 3

SELİM EFE SIDAR 2

EMİRHAN SELÇUK 5

NİSANUR ÇİFTLİK 1

HAFSA YEME 2

ŞEVVAL ÖZTÜRK 3

DAMLA BAĞ 2

NAZLICAN KILINÇ 4

NAZ AKPINAR 2

RÜMEYSA KARACA 4

ÇAĞAN BOZKURT 3

ELİF LARA KOCAER 3

MUSTAFAGGÜNALAN 0

SAMED EFE GÖZDAŞ 2

Soyad/Ad D

RABİA ATEŞ 4

HASANHHOTMAN 4

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

77 2C 18 7 16,25 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 4 3,00 1 1 0,75 0 0 0,00 2 1 1,75 35 20 30,00 204,575 4 77 77 77 207

78 2A 25 4 24,00 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 0 0 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 37 17 32,75 204,425 2 78 78 78 208

79 2D 25 12 22,00 0 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 36 30 28,50 204,025 5 79 79 79 210

80 2H 25 6 23,50 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 6 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 37 18 32,50 203,300 6 80 80 80 211

81 2I 26 5 24,75 0 2,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 34 8 32,00 203,075 11 81 81 81 212

82 23 10 20,50 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 35 17 30,75 203,000 - 82 82 82 213

83 20 9 17,75 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 34 20 29,00 202,975 - 83 83 83 214

84 2C 26 12 23,00 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 20 31,00 202,275 5 84 84 84 218

85 2C 21 19 16,25 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 35 31 27,25 201,600 6 85 85 85 219

86 2D 27 5 25,75 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 2 -0,50 33 18 28,50 201,400 6 86 86 86 220

87 2E 27 7 25,25 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 36 25 29,75 200,475 8 87 87 87 221

88 26 9 23,75 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 37 23 31,25 200,025 - 88 88 88 222

89 2A 20 6 18,50 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 0 0,00 2 1 1,75 35 16 31,00 199,750 3 89 89 89 223

90 2I 21 8 19,00 0 4,00 2 2 1,50 0 0 0,00 1 2 0,50 6 1 5,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 34 13 30,75 199,525 12 90 90 90 225

91 2C 24 8 22,00 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 34 11 31,25 199,075 7 91 91 91 227

92 2E 27 9 24,75 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35 17 30,75 198,600 9 92 92 92 229

93 2D 26 10 23,50 0 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 0 0,00 1 0 1,00 33 11 30,25 198,500 7 93 93 93 230

94 24 8 22,00 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 3 -0,75 35 18 30,50 198,325 - 94 94 94 232

95 2I 21 10 18,50 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 0 0,00 1 2 0,50 32 14 28,50 196,925 13 95 95 95 234

96 2A 25 8 23,00 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 0 0,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 20 30,00 196,200 4 96 96 96 235

97 2E 26 5 24,75 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 33 12 30,00 195,975 10 97 97 97 237

98 2H 22 18 17,50 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 0 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 30 26,50 195,525 7 98 98 98 238

99 19 11 16,25 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 36 25 29,75 195,250 - 99 99 99 240

100 2C 23 6 21,50 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 0 0 0,00 1 1 0,75 33 12 30,00 194,375 8 100 100 100 242

101 22 10 19,50 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 0 0,00 5 3 4,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 34 21 28,75 193,875 - 101 101 101 244

102 2E 23 8 21,00 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 18 28,50 193,300 11 102 102 102 249

103 2E 28 11 25,25 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 17 28,75 191,850 12 103 103 103 252

104 2D 22 14 18,50 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 7 6 5,50 2 0 2,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 28 28,00 191,550 8 104 104 104 254

105 22 4 21,00 0 3,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 9 26,75 191,225 - 105 105 105 255

106 2I 21 8 19,00 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 32 17 27,75 189,825 14 106 106 106 257

107 2I 29 5 27,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 5 27,75 188,800 15 107 107 107 258

108 22 16 18,00 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 5 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 4 0,00 32 32 24,00 188,125 - 108 108 108 260

109 24 7 22,25 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 11 27,25 187,475 - 109 109 109 261

110 2A 22 7 20,25 3 -0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 30 16 26,00 185,300 5 110 110 110 265

111 2D 23 11 20,25 1 2,75 3 2 2,50 0 0 0,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 21 26,75 185,250 9 111 111 111 266

112 17 11 14,25 2 -0,50 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 6 2 5,50 5 1 4,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 30 18 25,50 184,475 - 112 112 112 268

113 2G 18 10 15,50 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 0 0,00 1 0 1,00 28 19 23,25 182,375 2 113 113 113 271

114 2D 23 9 20,75 1 0,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 29 14 25,50 182,025 10 114 114 114 272

115 2A 23 5 21,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 4 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 28 11 25,25 181,850 6 115 115 115 273

Krm İlçe

207 207
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ELİF İREM ÖZEL 0
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Katılım 207 392

ADEM *LM AZ 0

SEVİM AK OL 2

TUĞÇE ERİLLİ 1

AYŞEGÜL SÖĞÜT 3

OSAİ SAMUELL 0

ZEYNEP YILMAZ 3

BUSEEERDOĞAN 1

K BOĞAÇ  *HANLI 0

BEYDA TEMEZ 1

SÜMEYYE GÜR 0

SEHER ÇİÇEKLİ 1

HALİME BAYGIN 3

RABİA YAREN İNAL 4

MEHMETHAN GÖKCE 1

SEMA NUR ÖZDEMİR 1

ASYA TEMEL 1

CONOR MC GREGOR 3

EMRAH ÖRDEK 4

CÜCE KANGAL 3

YAĞMUR DÜZGÜN 4

GÜL B 1

BEYZA ÇETİN 3

TUANA BOLUT 2

İREM AYDOĞAN 0

BATS*AYİ MACİT 3

ALTAN DEMİRSAY 3

ELİF SUDE KOÇ 4

ARDA YILDIZ 3

GÜLBAHAR BOZDEMİR 1

MİRAY BAŞ 2

GAMZE GÜLEN 1

NİKO KOVAC 2

MUHAMMETDEMİRKIRAN 2

ESMA SULTAN ÖZCAN 4

ZEYNEP KURT 2

SALİHA 2

Soyad/Ad D

SEMANUR ATALAY 1

CESUR AYDIN 3

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Krm İlçe İl Gnl

116 2E 19 12 16,00 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 5 0,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 30 24 24,00 181,650 13 116 116 116 274

117 2D 24 10 21,50 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 19 25,25 181,200 11 117 117 117 275

118 2E 19 9 16,75 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 19 25,25 179,950 14 118 118 118 277

119 2I 20 14 16,50 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 32 33 23,75 179,925 16 119 119 119 278

120 21 8 19,00 1 2,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 29 21 23,75 179,600 - 120 120 120 279

121 21 4 20,00 1 1,75 1 2 0,50 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 29 17 24,75 179,525 - 121 121 121 280

122 2A 20 3 19,25 1 0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 1 1 0,75 2 10 -0,50 4 3 3,25 0 0 0,00 1 1 0,75 29 21 23,75 178,700 7 122 122 122 281

123 2E 21 8 19,00 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 29 21 23,75 177,850 15 123 123 123 283

124 2B 15 8 13,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 7 8,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 29 23 23,25 177,475 12 124 124 124 285

125 2C 22 6 20,50 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 28 19 23,25 177,425 9 125 125 125 286

126 2C 16 8 14,00 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 17 23,75 177,350 10 126 126 126 287

127 2A 22 8 20,00 0 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 28 18 23,50 177,025 8 127 127 127 289

128 2E 19 15 15,25 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 30 22,50 176,625 16 128 128 128 290

129 2A 16 15 12,25 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 8 12 5,00 4 2 3,50 0 0 0,00 2 2 1,50 32 37 22,75 175,750 9 129 129 129 291

130 2H 23 11 20,25 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 31 29 23,75 175,675 8 130 130 130 292

131 2E 23 16 19,00 0 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 21 23,75 175,525 17 131 131 131 293

132 2A 21 7 19,25 0 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 23 21,25 174,725 10 132 132 132 295

133 M 21 11 18,25 1 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 17 21,75 173,900 1 133 133 133 296

134 2G 20 15 16,25 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 28 31 20,25 172,150 3 134 134 134 297

135 2C 19 12 16,00 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 27 24 21,00 169,025 11 135 135 135 299

136 2E 17 13 13,75 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 27 21 21,75 168,800 18 136 136 136 300

137 2I 20 8 18,00 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24 12 21,00 167,500 17 137 137 137 301

138 2A 17 5 15,75 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 24 14 20,50 167,100 11 138 138 138 302

139 2H 18 5 16,75 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 11 20,25 164,450 9 139 139 139 307

140 2A 10 4 9,00 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 5 2 4,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 24 17 19,75 164,425 12 140 140 140 308

141 2E 19 16 15,00 2 2,50 3 2 2,50 0 0 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 4 -1,00 28 34 19,50 164,375 19 141 141 141 309

142 2G 15 6 13,50 1 1,75 4 0 4,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 22 8 20,00 164,125 4 142 142 142 311

143 2A 12 12 9,00 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 21 3,75 3 4 2,00 0 0 0,00 1 4 0,00 26 42 15,50 162,875 13 143 143 143 313

144 2I 18 12 15,00 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 4 -1,00 24 27 17,25 162,725 18 144 144 144 314

145 18 11 15,25 1 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 29 18,75 161,700 - 145 145 145 315

146 2G 19 13 15,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 23 20 18,00 160,900 5 146 146 146 317

147 2I 17 8 15,00 2 0,50 2 2 1,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 1 3 0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 24 22 18,50 159,550 19 147 147 147 318

148 2G 16 15 12,25 0 2,00 2 2 1,50 0 0 0,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 23 24 17,00 159,450 6 148 148 148 319

149 2H 18 12 15,00 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 14 17,50 159,250 10 149 149 149 320

150 2D 14 4 13,00 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 17 5 15,75 156,725 12 150 150 150 322

151 2B 11 8 9,00 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1 1,75 5 3 4,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 21 16 17,00 156,300 13 151 151 151 323

152 2B 12 6 10,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 9 16,75 155,475 14 152 152 152 324

153 2H 7 33 -1,25 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 15 25 8,75 4 3 3,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 37 83 16,25 155,375 11 153 153 153 325

154 2H 15 11 12,25 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 15 17,25 154,700 12 154 154 154 326

Krm İlçe
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NUR HİLAL AYDIN 2

İl T. Gnl.

Katılım 207 392

TUANANNURŞŞAHİN 0

EMİR ASLANBAŞ 0

AKİF PEZÜK 3

SOZDAR FİLİZ 2

EBRU DURMAZ 1

MELİKE 1

BUSE ERMİŞ 2

İREM KARADEMİR 0

FURKANŞŞENGÜL 1

DEVLET BAHCELİ 2

YILDIRAY VEDO 1

EZEL HIŞIR 2

SAMET CAN YAŞAR 3

ANDERSON TALİSCA 2

ALİHAN MERT 3

BEYZA KELEL 3

EDA NUR CEYLAN 0

ÜMMÜ GÜLSÜM AKGÜL 1

AYSENA ŞEN 2

MERYEM GÜLTEKİN 1

BURAK PÜRÇEK 3

MELİSA ERSARI 3

İREM ERHAL 3

MARİO GOMEZ 0

ZİLAN KILINÇ 0

FURKAN ÖZDEMİR 2

MELİSA VARGAS 0

EFE HASAN BOZKURT 0

İLAYDAYYİĞİT 3

MAHİR GEZER 5

BEYZA * ACI 2

DUSAN TADIC 1

ZEYNEP HATUNOĞLU 3

ÖZGÜR GÖKBULUT 3

SEMIH TOPRAK 2

AYDIN BARAN 3

Soyad/Ad D

EMRE BULUT 2

MELİH BAŞARAN 2

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

155 17 12 14,00 0 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 27 15,25 153,725 - 155 155 155 328

156 2E 11 7 9,25 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 0 0 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 16 15,00 153,450 20 156 156 156 329

157 2H 14 15 10,25 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 2 -0,50 24 29 16,75 153,150 13 157 157 157 330

158 2A 10 6 8,50 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 1 0 1,00 3 4 2,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 0 0,00 19 13 15,75 151,475 14 158 158 158 331

159 2I 12 8 10,00 1 -0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 0 0,00 1 0 1,00 17 12 14,00 150,650 20 159 159 159 332

160 2I 16 14 12,50 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 25 38 15,50 150,000 21 160 160 160 333

161 2I 18 11 15,25 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 22 15,50 149,675 22 161 161 161 334

162 2G 10 9 7,75 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 20 30 12,50 147,675 7 162 162 162 335

163 2G 16 5 14,75 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 12 14,00 147,200 8 163 163 163 336

164 14 13 10,75 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19 17 14,75 147,200 - 163 163 163 336

165 2B 12 6 10,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 16 8 14,00 146,725 15 165 165 165 338

166 7 2 6,50 1 3,75 3 1 2,75 0 0 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 16 7 14,25 145,900 - 166 166 166 339

167 2A 12 10 9,50 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 1 1,75 0 0 0,00 3 0 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 12 14,00 145,550 15 167 167 167 340

168 15 15 11,25 2 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 18 28 11,00 144,525 - 168 168 168 341

169 2I 15 24 9,00 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 36 14,00 144,300 23 169 169 169 342

170 7 6 5,50 0 4,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 0 0,00 16 11 13,25 142,625 - 170 170 170 343

171 2E 17 15 13,25 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 15 13,25 142,400 21 171 171 171 344

172 2E 13 27 6,25 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 6 32 -2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 33 84 12,00 141,650 22 172 172 172 345

173 2G 6 10 3,50 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 3 -0,75 16 20 11,00 140,650 9 173 173 173 346

174 2G 14 6 12,50 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 14 -0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 0 0,00 19 41 8,75 140,000 10 174 174 174 347

175 2E 14 8 12,00 4 -1,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 17 19 12,25 138,400 23 175 175 175 349

176 2E 16 16 12,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 16 12,00 138,400 23 175 175 175 349

177 2H 11 7 9,25 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 3 9 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 0 0,00 19 35 10,25 133,000 14 177 177 177 353

178 2A 9 3 8,25 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 5 8,75 129,025 16 178 178 178 356

179 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 3 4,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 10 7 8,25 128,875 16 179 179 179 357

180 7 3 6,25 0 1,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 5 8,75 128,150 - 180 180 180 358

181 2E 4 6 2,50 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 14 8,50 127,000 25 181 181 181 361

182 2D 11 29 3,75 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 9 29 1,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 30 83 9,25 126,650 13 182 182 182 362

183 2G 6 15 2,25 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 6 5 4,75 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 16 36 7,00 126,450 11 183 183 183 363

184 1 14 -2,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 10 6,50 2 3 1,25 0 0 0,00 0 2 -0,50 12 29 4,75 125,375 - 184 184 184 365

185 2F 10 30 2,50 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 11 29 3,75 0 4 -1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 78 6,50 125,000 21 185 185 185 366

186 2H 5 18 0,50 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 6 22 0,50 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 23 68 6,00 124,225 15 186 186 186 367

187 2B 4 3 3,25 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 0 0 0,00 0 3 -0,75 10 15 6,25 122,625 17 187 187 187 368

188 2F 4 1 3,75 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 0 0,00 3 17 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 26 5,50 121,300 22 188 188 188 369

189 2H 11 29 3,75 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 6 34 -2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 26 94 2,50 119,750 16 189 189 189 370

190 2A 6 1 5,75 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 2 5,50 118,400 17 190 190 190 372

191 2I 8 30 0,50 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 32 -1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 83 2,25 112,450 24 191 191 191 375

192 2E 5 8 3,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 8 3,00 109,600 26 192 192 192 376

193 2A 3 1 2,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 1 2,75 108,800 18 193 193 193 377

Krm İlçe

207 207

Sayfa 5 / 6

NECİP UYSAL 0

İl T. Gnl.

Katılım 207 392

BENİ ANLAYAN YOK 0

SALİH ALTINTOP 2

BARTU MERAL 0

FURKAN YALÇIN 2

ÖMEREFE ÖZALP 2

KAYZERDEMİRTAŞ 0

SEYİT KARTAL 0

KERİM AKÇAY M 2

* R YIM  A *LI M A 2

TANER SİNS 3

YİĞİ TFE KAL 1

OSMAN DEMİR 1

AHMET EMİR DİKTAŞ 0

MUSTAFA CAN TİFTİK 0

MUSTAFAÖMERYILMAZ 1

EGE KOCA 0

YİĞİTSONGÜRTEKİN 0

NESRA AKGÜL 0

DİCLE DURMAZ 3

ERENAY UYGUN 4

MÜRÜVVET DEDE 0

I NIN KOCASI 1

ULAŞ BAYRAM 4

İBRAHİM MACİT 0

CEM DEMİRCANLI 4

SEMA NUR DEMİR 0

CELİLE DURMAZ 0

KAAN MICHEALSON 1

SUDE KEIEI 1

EREN EZGİ 0

AYŞEGÜLSSİNCİ 2

BERİTANEERTÜRK 0

SEV İLAYAZ 2

OSAYİ SAMUELEA 3

UĞUR AKPINA R 1

HÜMA NAMETT PE 0

Soyad/Ad D

MERYEM KOYUN 0

ZEYNEP KAYIR 2

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Krm İlçe İl Gnl

194 2G 7 18 2,50 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 8 32 0,00 108,000 12 194 194 194 378

195 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 107,000 18 195 195 195 379

196 2B 0 11 -2,75 3 1,25 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 7 0,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 0 0 0,00 7 32 -1,00 106,300 19 196 196 196 380

197 2G 2 11 -0,75 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 15 0,25 106,200 13 197 197 197 381

198 2G 0 40 -10,00 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 32 -8,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 5 103 -20,75 104,375 14 198 198 198 382

199 2H 7 26 0,50 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 7 27 0,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 3 -0,75 18 85 -3,25 102,475 17 199 199 199 383

200 2G 2 13 -1,25 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 22 -1,50 101,750 15 200 200 200 384

201 2H 6 34 -2,50 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 33 -4,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 17 100 -8,00 100,000 18 201 201 201 385

202 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 20 201 201 201 385

203 2B 1 24 -5,00 4 -1,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 10 -1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 58 -10,50 100,000 20 201 201 201 385

204 2C 4 28 -3,00 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 7 33 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 76 -3,00 100,000 12 201 201 201 385

205 2F 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 23 201 201 201 385

206 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 20 201 201 201 385

207 2B 0 0 0,00 0 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 18 -1,50 0 4 -1,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 8 44 -3,00 100,000 20 201 201 201 385

Krm İlçe

207 207

Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 12  Şube: 2A                                                                                                                                                                        
19.10.2023

Katılım 207 392

Sayfa 6 / 6

ON İKİ B NİN ATASI 1

İl T. Gnl.

ERTUĞRUL DOĞAN 0

B NİN BABASI 0

BEN VEÇÇEKU 0

FUATZAFERALI K UAÇ 1

KAYZER DEMİRTAŞ 1

ANDERSONTTALİSCA 0

MERT ALİ KURT 0

YILDIZ AYDOĞAN 0

ŞEVVAL KESKİN 0

PAUL ONUACUU OÇ FB 0

B NİN KOCASI 0

ENESÜÜZEL 2

Soyad/Ad D

MELEK BULUT 0

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2A 30 6 28,50 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 12 2 11,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 57 17 52,75 272,675 1 6 6 6 60

2 2A 25 4 24,00 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 0 0 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 37 17 32,75 204,425 2 78 78 78 208

3 2A 20 6 18,50 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 0 0,00 2 1 1,75 35 16 31,00 199,750 3 89 89 89 223

4 2A 25 8 23,00 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 0 0,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 20 30,00 196,200 4 96 96 96 235

5 2A 22 7 20,25 3 -0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 30 16 26,00 185,300 5 110 110 110 265

6 2A 23 5 21,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 4 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 28 11 25,25 181,850 6 115 115 115 273

7 2A 20 3 19,25 1 0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 1 1 0,75 2 10 -0,50 4 3 3,25 0 0 0,00 1 1 0,75 29 21 23,75 178,700 7 122 122 122 281

8 2A 22 8 20,00 0 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 28 18 23,50 177,025 8 127 127 127 289

9 2A 16 15 12,25 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 8 12 5,00 4 2 3,50 0 0 0,00 2 2 1,50 32 37 22,75 175,750 9 129 129 129 291

10 2A 21 7 19,25 0 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 23 21,25 174,725 10 132 132 132 295

11 2A 17 5 15,75 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 24 14 20,50 167,100 11 138 138 138 302

12 2A 10 4 9,00 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 5 2 4,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 24 17 19,75 164,425 12 140 140 140 308

13 2A 12 12 9,00 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 21 3,75 3 4 2,00 0 0 0,00 1 4 0,00 26 42 15,50 162,875 13 143 143 143 313

14 2A 10 6 8,50 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 1 0 1,00 3 4 2,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 0 0,00 19 13 15,75 151,475 14 158 158 158 331

15 2A 12 10 9,50 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 1 1,75 0 0 0,00 3 0 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 12 14,00 145,550 15 167 167 167 340

16 2A 9 3 8,25 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 5 8,75 129,025 16 178 178 178 356

17 2A 6 1 5,75 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 2 5,50 118,400 17 190 190 190 372

18 2A 3 1 2,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 1 2,75 108,800 18 193 193 193 377

Sınıf Krm

18 207

Sayfa 1 / 1

Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 12  Şube: 2B                                                                                                                                                                        
19.10.2023

Katılım 207 207 392

NECİP UYSAL 0

İlçe İl T. Gnl.

AHMET EMİR DİKTAŞ 0

BENİ ANLAYAN YOK 0

UĞUR AKPINA R 1

SEMA NUR DEMİR 0

ANDERSON TALİSCA 2

YILDIRAY VEDO 1

MARİO GOMEZ 0

ÜMMÜ GÜLSÜM AKGÜL 1

ZİLAN KILINÇ 0

MELİSA VARGAS 0

ELİF İREM ÖZEL 0

DUSAN TADIC 1

GÜL B 1

OSAİ SAMUELL 0

CESUR AYDIN 3

ALTAN DEMİRSAY 3

KURUM ORTALAMA 1,94

SEBASTİA SZYMANSKİ 4

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2B 34 5 32,75 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 2 5,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 61 19 56,25 282,250 1 3 3 3 45

2 2B 31 6 29,50 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 3 3 2,25 3 1 2,75 1 4 0,00 61 21 55,75 280,675 2 4 4 4 46

3 2B 31 7 29,25 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 54 10 51,50 266,375 3 9 9 9 69

4 2B 21 9 18,75 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 8 12 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 52 31 44,25 243,650 4 16 16 16 104

5 2B 17 8 15,00 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 0 0,00 10 3 9,25 5 1 4,75 3 0 3,00 1 2 0,50 45 16 41,00 235,600 5 26 26 26 129

6 2B 29 2 28,50 0 3,00 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 6 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 46 20 41,00 232,150 6 32 32 32 137

7 2B 31 2 30,50 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 43 10 40,50 229,900 7 33 33 33 141

8 2B 25 6 23,50 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 38 11 35,25 214,200 8 56 56 56 179

9 2B 24 13 20,75 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 41 23 35,25 214,150 9 57 57 57 180

10 2B 29 4 28,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 2 -0,50 36 8 34,00 210,600 10 62 62 62 188

11 2B 23 4 22,00 2 0,50 0 0 0,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 3 3,25 1 1 0,75 2 2 1,50 36 13 32,75 206,725 11 73 73 73 201

12 2B 15 8 13,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 7 8,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 29 23 23,25 177,475 12 124 124 124 285

13 2B 11 8 9,00 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1 1,75 5 3 4,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 21 16 17,00 156,300 13 151 151 151 323

14 2B 12 6 10,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 9 16,75 155,475 14 152 152 152 324

15 2B 12 6 10,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 16 8 14,00 146,725 15 165 165 165 338

16 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 3 4,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 10 7 8,25 128,875 16 179 179 179 357

17 2B 4 3 3,25 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 0 0 0,00 0 3 -0,75 10 15 6,25 122,625 17 187 187 187 368

18 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 107,000 18 195 195 195 379

19 2B 0 11 -2,75 3 1,25 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 7 0,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 0 0 0,00 7 32 -1,00 106,300 19 196 196 196 380

20 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 20 201 201 201 385

21 2B 1 24 -5,00 4 -1,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 10 -1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 58 -10,50 100,000 20 201 201 201 385

22 2B 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 20 201 201 201 385

23 2B 0 0 0,00 0 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 18 -1,50 0 4 -1,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 8 44 -3,00 100,000 20 201 201 201 385

Sınıf Krm

23 207

Sayfa 1 / 1

Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 12  Şube: 2C                                                                                                                                                                        
19.10.2023

ON İKİ B NİN ATASI 1

İlçe İl T. Gnl.

Katılım 207 207 392

ANDERSONTTALİSCA 0

BEN VEÇÇEKU 0

B NİN BABASI 0

FURKAN YALÇIN 2

B NİN KOCASI 0

ENESÜÜZEL 2

EMİR ASLANBAŞ 0

EREN EZGİ 0

MUSTAFA CAN TİFTİK 0

EBRARBBİBER 1

EFE HASAN BOZKURT 0

TUANANNURŞŞAHİN 0

SEMANUR KİLDİŞ 2

ÖMER FARUK YILDIZ 2

RAVZA KORKUT 0

SERHATVVURAL 4

ESMA OKSAK 3

RAVZA NUR A KSOY 2

ZEHRA İNAN 4

ŞEVVAL AYDOĞDU 3

CİHANDDAVUTŞŞİMŞEK 4

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

KURUM ORTALAMA 1,94

ÇİĞDEM DAĞLI 2

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2C 29 11 26,25 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 0 0,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 45 26 38,50 222,875 1 42 42 42 156

2 2C 29 11 26,25 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 0 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 42 23 36,25 215,300 2 54 54 54 177

3 2C 20 7 18,25 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 34 19 29,25 208,000 3 68 68 68 196

4 2C 18 7 16,25 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 4 3,00 1 1 0,75 0 0 0,00 2 1 1,75 35 20 30,00 204,575 4 77 77 77 207

5 2C 26 12 23,00 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 20 31,00 202,275 5 84 84 84 218

6 2C 21 19 16,25 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 35 31 27,25 201,600 6 85 85 85 219

7 2C 24 8 22,00 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 34 11 31,25 199,075 7 91 91 91 227

8 2C 23 6 21,50 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 0 0 0,00 1 1 0,75 33 12 30,00 194,375 8 100 100 100 242

9 2C 22 6 20,50 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 28 19 23,25 177,425 9 125 125 125 286

10 2C 16 8 14,00 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 17 23,75 177,350 10 126 126 126 287

11 2C 19 12 16,00 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 27 24 21,00 169,025 11 135 135 135 299

12 2C 4 28 -3,00 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 7 33 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 76 -3,00 100,000 12 201 201 201 385

Sınıf Krm

12 207

Sayfa 1 / 1

Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 12  Şube: 2D                                                                                                                                                                        
19.10.2023

Katılım 207 207 392

FUATZAFERALI K UAÇ 1

İlçe İl T. Gnl.

MAHİR GEZER 5

BURAK PÜRÇEK 3

RABİA YAREN İNAL 4

İLAYDAYYİĞİT 3

ARDA YILDIZ 3

BEYZA ÇETİN 3

SEMANUR ATALAY 1

MUHAMMETDEMİRKIRAN 2

SELİM EFE SIDAR 2

ERENCAN GÜLER 3

KURUM ORTALAMA 1,94

SAMED EFE GÖZDAŞ 2

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2D 33 4 32,00 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 2 1,50 0 0 0,00 1 2 0,50 51 19 46,25 248,075 1 13 13 13 97

2 2D 33 6 31,50 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 4 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 48 16 44,00 241,150 2 19 19 19 114

3 2D 26 12 23,00 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 48 27 41,25 232,875 3 30 30 30 135

4 2D 26 6 24,50 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35 11 32,25 209,325 4 66 66 66 192

5 2D 25 12 22,00 0 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 36 30 28,50 204,025 5 79 79 79 210

6 2D 27 5 25,75 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 2 -0,50 33 18 28,50 201,400 6 86 86 86 220

7 2D 26 10 23,50 0 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 0 0,00 1 0 1,00 33 11 30,25 198,500 7 93 93 93 230

8 2D 22 14 18,50 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 7 6 5,50 2 0 2,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 28 28,00 191,550 8 104 104 104 254

9 2D 23 11 20,25 1 2,75 3 2 2,50 0 0 0,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 21 26,75 185,250 9 111 111 111 266

10 2D 23 9 20,75 1 0,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 29 14 25,50 182,025 10 114 114 114 272

11 2D 24 10 21,50 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 19 25,25 181,200 11 117 117 117 275

12 2D 14 4 13,00 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 17 5 15,75 156,725 12 150 150 150 322

13 2D 11 29 3,75 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 9 29 1,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 30 83 9,25 126,650 13 182 182 182 362

Sınıf Krm
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Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 12  Şube: 2E                                                                                                                                                                        
19.10.2023

Katılım 207 207 392

İlçe İl T. Gnl.

MELİKE 1

YİĞİ TFE KAL 1

TUĞÇE ERİLLİ 1

MELİH BAŞARAN 2

SEHER ÇİÇEKLİ 1

ZEYNEP YILMAZ 3

GÜLBAHAR BOZDEMİR 1

İREM AYDOĞAN 0

NESTOR FERNANDO 1

ESMA SULTAN ÖZCAN 4

ÜMMÜHAN SU YOZGAT 3

BERRA BEDİR 3

KURUM ORTALAMA 1,94

ESMAGÜL KARDAŞ 4

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2E 29 2 28,50 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 48 12 45,00 244,750 1 14 14 14 101

2 2E 34 5 32,75 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 46 9 43,75 238,900 2 21 21 21 118

3 2E 33 7 31,25 0 1,00 3 2 2,50 0 0 0,00 4 1 3,75 2 8 0,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 45 20 40,00 227,725 3 37 37 37 147

4 2E 31 7 29,25 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 3 3,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 42 15 38,25 222,800 4 43 43 43 157

5 2E 25 5 23,75 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 40 15 36,25 219,700 5 46 46 46 166

6 2E 29 7 27,25 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 40 15 36,25 215,400 6 53 53 53 176

7 2E 27 5 25,75 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 3 4 2,00 0 0 0,00 0 4 -1,00 40 26 33,50 211,475 7 59 59 59 185

8 2E 27 7 25,25 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 36 25 29,75 200,475 8 87 87 87 221

9 2E 27 9 24,75 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35 17 30,75 198,600 9 92 92 92 229

10 2E 26 5 24,75 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 33 12 30,00 195,975 10 97 97 97 237

11 2E 23 8 21,00 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 18 28,50 193,300 11 102 102 102 249

12 2E 28 11 25,25 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 17 28,75 191,850 12 103 103 103 252

13 2E 19 12 16,00 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 5 0,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 30 24 24,00 181,650 13 116 116 116 274

14 2E 19 9 16,75 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 19 25,25 179,950 14 118 118 118 277

15 2E 21 8 19,00 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 29 21 23,75 177,850 15 123 123 123 283

16 2E 19 15 15,25 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 30 22,50 176,625 16 128 128 128 290

17 2E 23 16 19,00 0 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 21 23,75 175,525 17 131 131 131 293

18 2E 17 13 13,75 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 27 21 21,75 168,800 18 136 136 136 300

19 2E 19 16 15,00 2 2,50 3 2 2,50 0 0 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 4 -1,00 28 34 19,50 164,375 19 141 141 141 309

20 2E 11 7 9,25 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 0 0 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 16 15,00 153,450 20 156 156 156 329

21 2E 17 15 13,25 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 15 13,25 142,400 21 171 171 171 344

22 2E 13 27 6,25 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 6 32 -2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 33 84 12,00 141,650 22 172 172 172 345

23 2E 14 8 12,00 4 -1,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 17 19 12,25 138,400 23 175 175 175 349

24 2E 16 16 12,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 16 12,00 138,400 23 175 175 175 349

25 2E 4 6 2,50 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 14 8,50 127,000 25 181 181 181 361

26 2E 5 8 3,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 8 3,00 109,600 26 192 192 192 376

Sınıf Krm
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BARTU MERAL 0

İlçe İl T. Gnl.

Katılım 207 207 392

EGE KOCA 0

YİĞİTSONGÜRTEKİN 0

TANER SİNS 3

ZEYNEP KAYIR 2

İBRAHİM MACİT 0

DİCLE DURMAZ 3

İREM ERHAL 3

BEYZA KELEL 3

ALİHAN MERT 3

ÖZGÜR GÖKBULUT 3

ZEYNEP HATUNOĞLU 3

FURKAN ÖZDEMİR 2

SEMA NUR ÖZDEMİR 1

SÜMEYYE GÜR 0

EMRE BULUT 2

MİRAY BAŞ 2

TUANA BOLUT 2

ASYA TEMEL 1

ŞEVVAL ÖZTÜRK 3

SILA MUTL U 3

ŞEVVAL BICAKCI 3

DİDEM GÜRLEYEN 3

EYŞAN KUKUL 1

NAZ AKPINAR 2

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

KURUM ORTALAMA 1,94

ALPEREN BATIK 3

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2F 32 3 31,25 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 0 0,00 54 7 52,25 268,100 1 7 7 7 66

2 2F 32 5 30,75 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 54 8 52,00 266,975 2 8 8 8 67

3 2F 28 3 27,25 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 49 11 46,25 254,725 3 10 10 10 84

4 2F 30 1 29,75 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 6 2 5,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 47 10 44,50 249,950 4 12 12 12 92

5 2F 32 4 31,00 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 48 11 45,25 243,775 5 15 15 15 103

6 2F 28 6 26,50 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 47 10 44,50 242,075 6 18 18 18 111

7 2F 29 8 27,00 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 47 14 43,50 240,525 7 20 20 20 115

8 2F 29 4 28,00 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 42 10 39,50 234,850 8 27 27 27 130

9 2F 26 14 22,50 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 4 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 26 41,50 233,500 9 29 29 29 134

10 2F 22 9 19,75 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 16 41,00 232,275 10 31 31 31 136

11 2F 28 7 26,25 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 41 15 37,25 228,975 11 34 34 34 143

12 2F 23 7 21,25 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 1 0 1,00 41 11 38,25 221,700 12 44 44 44 158

13 2F 28 4 27,00 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 37 11 34,25 218,950 13 47 47 47 167

14 2F 24 13 20,75 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 4 2,00 0 0 0,00 2 2 1,50 44 30 36,50 217,400 14 49 49 49 169

15 2F 27 6 25,50 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 38 12 35,00 216,775 15 50 50 50 170

16 2F 25 6 23,50 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 0 0,00 1 0 1,00 40 14 36,50 216,600 16 51 51 51 171

17 2F 26 4 25,00 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 0 0 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 37 10 34,50 210,350 17 64 64 64 190

18 2F 23 7 21,25 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 37 9 34,75 209,850 18 65 65 65 191

19 2F 29 6 27,50 1 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 15 32,25 208,150 19 67 67 67 195

20 2F 26 5 24,75 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 10 32,50 207,100 20 71 71 71 199

21 2F 10 30 2,50 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 11 29 3,75 0 4 -1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 78 6,50 125,000 21 185 185 185 366

22 2F 4 1 3,75 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 0 0,00 3 17 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 26 5,50 121,300 22 188 188 188 369

23 2F 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 23 201 201 201 385

Sınıf Krm
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ERTUĞRUL DOĞAN 0

İlçe İl T. Gnl.

Katılım 207 207 392

ILGIN YUMUŞAK 2

KERİM AKÇAY M 2

ÖMEREFE ÖZALP 2

TUANA BÜŞRA ALBOYA 1

EMİRHAN AKGÜL 4

SALİH BERAT ERCAN 4

EMİRHAN SELÇUK 5

NİSANUR ÇİFTLİK 1

HAFSA YEME 2

BARIŞ GÜNEŞ 4

RÜMEYSA KARACA 4

DAMLA BAĞ 2

SEHER ÖZDEMİR 2

ÖMER FARUK KAYA 4

RONİ DAS SANTOS 2

ROJİN BAŞDAŞ 4

ARDA GÜLTEKİN 4

MUHAMMED KELEŞ 2

BÜŞRA NUR KOÇ 3

SUDENAZ SOYLU 3

SEMANUR KÜÇÜK 3

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

KURUM ORTALAMA 1,94

YUNUS EMRE ALICI 4

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2G 26 6 24,50 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 0 0 0,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 42 9 39,75 226,475 1 38 38 38 148

2 2G 18 10 15,50 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 0 0,00 1 0 1,00 28 19 23,25 182,375 2 113 113 113 271

3 2G 20 15 16,25 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 28 31 20,25 172,150 3 134 134 134 297

4 2G 15 6 13,50 1 1,75 4 0 4,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 22 8 20,00 164,125 4 142 142 142 311

5 2G 19 13 15,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 23 20 18,00 160,900 5 146 146 146 317

6 2G 16 15 12,25 0 2,00 2 2 1,50 0 0 0,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 23 24 17,00 159,450 6 148 148 148 319

7 2G 10 9 7,75 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 20 30 12,50 147,675 7 162 162 162 335

8 2G 16 5 14,75 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 12 14,00 147,200 8 163 163 163 336

9 2G 6 10 3,50 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 3 -0,75 16 20 11,00 140,650 9 173 173 173 346

10 2G 14 6 12,50 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 14 -0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 0 0,00 19 41 8,75 140,000 10 174 174 174 347

11 2G 6 15 2,25 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 6 5 4,75 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 16 36 7,00 126,450 11 183 183 183 363

12 2G 7 18 2,50 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 8 32 0,00 108,000 12 194 194 194 378

13 2G 2 11 -0,75 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 15 0,25 106,200 13 197 197 197 381

14 2G 0 40 -10,00 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 32 -8,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 5 103 -20,75 104,375 14 198 198 198 382

15 2G 2 13 -1,25 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 22 -1,50 101,750 15 200 200 200 384

Sınıf Krm
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Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 12  Şube: 2H                                                                                                                                                                        
19.10.2023

Katılım 207 207 392

İlçe İl T. Gnl.

PAUL ONUACUU OÇ FB 0

YILDIZ AYDOĞAN 0

MELEK BULUT 0

ŞEVVAL KESKİN 0

MÜRÜVVET DEDE 0

OSMAN DEMİR 1

KAAN MICHEALSON 1

ERENAY UYGUN 4

SOZDAR FİLİZ 2

SEV İLAYAZ 2

DEVLET BAHCELİ 2

İREM KARADEMİR 0

SEVİM AK OL 2

MERYEM GÜLTEKİN 1

KURUM ORTALAMA 1,94

RABİA ATEŞ 4

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2H 29 7 27,25 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 9 2 8,50 4 0 4,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 58 16 54,00 275,225 1 5 5 5 56

2 2H 29 9 26,75 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 46 24 40,00 228,575 2 36 36 36 145

3 2H 26 3 25,25 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 9 32,75 212,400 3 58 58 58 182

4 2H 26 11 23,25 0 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 3 2,25 2 4 1,00 0 0 0,00 1 4 0,00 40 26 33,50 207,475 4 69 69 69 197

5 2H 24 6 22,50 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 9 33,75 206,875 5 72 72 72 200

6 2H 25 6 23,50 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 6 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 37 18 32,50 203,300 6 80 80 80 211

7 2H 22 18 17,50 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 0 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 30 26,50 195,525 7 98 98 98 238

8 2H 23 11 20,25 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 31 29 23,75 175,675 8 130 130 130 292

9 2H 18 5 16,75 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 11 20,25 164,450 9 139 139 139 307

10 2H 18 12 15,00 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 14 17,50 159,250 10 149 149 149 320

11 2H 7 33 -1,25 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 15 25 8,75 4 3 3,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 37 83 16,25 155,375 11 153 153 153 325

12 2H 15 11 12,25 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 15 17,25 154,700 12 154 154 154 326

13 2H 14 15 10,25 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 2 -0,50 24 29 16,75 153,150 13 157 157 157 330

14 2H 11 7 9,25 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 3 9 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 0 0,00 19 35 10,25 133,000 14 177 177 177 353

15 2H 5 18 0,50 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 6 22 0,50 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 23 68 6,00 124,225 15 186 186 186 367

16 2H 11 29 3,75 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 6 34 -2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 26 94 2,50 119,750 16 189 189 189 370

17 2H 7 26 0,50 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 7 27 0,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 3 -0,75 18 85 -3,25 102,475 17 199 199 199 383

18 2H 6 34 -2,50 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 33 -4,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 17 100 -8,00 100,000 18 201 201 201 385

Sınıf Krm

18 207
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Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 12  Şube: 2I                                                                                                                                                                         
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Katılım 207 207 392

KAYZER DEMİRTAŞ 1

İlçe İl T. Gnl.

KAYZERDEMİRTAŞ 0

MERT ALİ KURT 0

NESRA AKGÜL 0

* R YIM  A *LI M A 2

NUR HİLAL AYDIN 2

OSAYİ SAMUELEA 3

EBRU DURMAZ 1

AKİF PEZÜK 3

MELİSA ERSARI 3

SAMET CAN YAŞAR 3

ZEYNEP KURT 2

CONOR MC GREGOR 3

MİRAY ÖZÜBERK 0

SEMA AYDOĞDU 3

KEREM ÇETİNKAYA 2

ARZU YILMAZ 1

KURUM ORTALAMA 1,94

MUHAMMED D 4

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 2I 26 9 23,75 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 5 2,75 5 2 4,50 1 1 0,75 2 2 1,50 50 24 44,00 242,575 1 17 17 17 107

2 2I 31 4 30,00 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 11 43,25 237,875 2 23 23 23 122

3 2I 30 4 29,00 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 6 -1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 45 14 41,50 237,000 3 24 24 24 126

4 2I 29 4 28,00 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 13 41,75 234,125 4 28 28 28 132

5 2I 24 8 22,00 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 4 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 42 22 36,50 228,775 5 35 35 35 144

6 2I 25 8 23,00 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 44 24 38,00 225,625 6 39 39 39 149

7 2I 21 14 17,50 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 41 28 34,00 210,550 7 63 63 63 189

8 2I 28 12 25,00 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38 27 31,25 207,125 8 70 70 70 198

9 2I 26 3 25,25 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 35 9 32,75 205,600 9 75 75 75 204

10 2I 20 8 18,00 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 38 23 32,25 205,525 10 76 76 76 205

11 2I 26 5 24,75 0 2,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 34 8 32,00 203,075 11 81 81 81 212

12 2I 21 8 19,00 0 4,00 2 2 1,50 0 0 0,00 1 2 0,50 6 1 5,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 34 13 30,75 199,525 12 90 90 90 225

13 2I 21 10 18,50 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 0 0,00 1 2 0,50 32 14 28,50 196,925 13 95 95 95 234

14 2I 21 8 19,00 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 32 17 27,75 189,825 14 106 106 106 257

15 2I 29 5 27,75 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 5 27,75 188,800 15 107 107 107 258

16 2I 20 14 16,50 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 32 33 23,75 179,925 16 119 119 119 278

17 2I 20 8 18,00 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24 12 21,00 167,500 17 137 137 137 301

18 2I 18 12 15,00 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 4 -1,00 24 27 17,25 162,725 18 144 144 144 314

19 2I 17 8 15,00 2 0,50 2 2 1,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 1 3 0,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 24 22 18,50 159,550 19 147 147 147 318

20 2I 12 8 10,00 1 -0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 0 0,00 1 0 1,00 17 12 14,00 150,650 20 159 159 159 332

21 2I 16 14 12,50 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 25 38 15,50 150,000 21 160 160 160 333

22 2I 18 11 15,25 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 22 15,50 149,675 22 161 161 161 334

23 2I 15 24 9,00 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 36 14,00 144,300 23 169 169 169 342

24 2I 8 30 0,50 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 32 -1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 83 2,25 112,450 24 191 191 191 375

Sınıf Krm

24 207Katılım 207 207 392
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Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 12  Şube: M                                                                                                                                                                          
19.10.2023

I NIN KOCASI 1

SALİH ALTINTOP 2

İlçe İl T. Gnl.

HÜMA NAMETT PE 0

AYŞEGÜLSSİNCİ 2

BERİTANEERTÜRK 0

EDA NUR CEYLAN 0

EZEL HIŞIR 2

FURKANŞŞENGÜL 1

BUSEEERDOĞAN 1

K BOĞAÇ  *HANLI 0

SEMIH TOPRAK 2

SALİHA 2

ELİF SUDE KOÇ 4

YAĞMUR DÜZGÜN 4

BEYZANUR YILMAZ 2

ASYA KILINÇ 3

MURAT ŞENTÜRK 4

BEREN ŞAHAN 3

HASANHHOTMAN 4

AKINKKAYA 4

ESMANUR ÖZTÜRK 2

ATTOYGAR GÜÇER 3

HAKKI KARAPINAR 4

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

KURUM ORTALAMA 1,94

KRALSEFAPOSİDİON 4

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 M 21 11 18,25 1 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26 17 21,75 173,900 1 133 133 133 296

Sınıf Krm

1 207
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Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 12  Şube: MA                                                                                                                                                                       
19.10.2023

Katılım 207 207 392

İlçe İl T. Gnl.

KURUM ORTALAMA 1,94

AYSENA ŞEN 2

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri



Sıra Sınıf D Y N Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

23,45 8,15 21,41 1,07 1,95 2,04 1,75 1,60 1,72 1,35 1,38 2,11 0,77 1,92 4,26 3,91 3,28 1,71 1,28 1,39 0,68 0,68 0,51 0,74 1,34 0,41 38,93 20,30 33,86 211,428 - - - - -

19,80 9,14 17,52 1,17 1,65 1,83 1,78 1,39 1,35 1,32 1,02 1,86 0,81 1,66 2,10 3,96 1,11 1,48 1,42 1,13 0,41 0,63 0,25 0,46 1,27 0,14 31,23 21,50 25,86 186,030 - - - - -

1 MA 31 7 29,25 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 15 7 13,25 6 1 5,75 3 2 2,50 5 1 4,75 72 22 66,50 319,575 1 1 1 1 17

Sınıf Krm

1 207

Sayfa 1 / 1

Katılım 207 207 392

İlçe İl T. Gnl.

KURUM ORTALAMA 1,94

BERAT AYHAN 2

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 2,22

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri


