
Sıra Sınıf Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

14,19 10,03 3,40 2,43 2,79 2,17 2,36 1,58 3,24 1,02 2,99 8,35 5,88 6,88 1,24 2,85 0,53 1,46 1,29 1,14 0,67 1,58 0,28 34,11 31,60 26,21 188,758 - - - - -

22,57 0,64 1,00 4,28 -0,07 0,71 3,48 -0,16 0,83 2,55 0,19 2,69 9,66 0,28 0,69 2,72 0,01 0,64 2,07 0,12 0,72 1,90 0,25 13,56 49,23 1,25 110,368 - - - - -

1 1C 32 0,00 1 7 -0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 8 32 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 5 1 4,75 26 94 2,50 113,125 7 18 18 18 540

2 1A 18 1,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 10 32 2,00 110,050 5 28 28 28 552

3 1C 32 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 12 48 0,00 100,000 16 54 54 54 584

4 1C 14 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 11 29 3,75 113,525 6 17 17 17 539

5 1C 7 1,25 0 0 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 5 1,75 1 4 0,00 0 0 0,00 1 5 -0,25 10 29 2,75 110,125 10 27 27 27 551

6 1C 29 3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 6 34 -2,50 4 3 3,25 3 4 2,00 2 4 1,00 31 89 8,75 133,875 1 2 2 2 482

7 1C 12 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 11 0,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 12 46 0,50 114,250 5 15 15 15 535

8 1B 34 -2,50 2 6 0,50 4 3 3,25 2 3 1,25 6 14 2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 23 77 3,75 124,250 3 5 5 5 504

9 1B 32 0,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 17 63 1,25 100,000 23 54 54 54 584

10 1B 28 5,00 3 4 2,00 0 7 -1,75 1 4 0,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 52 7,00 126,500 2 4 4 4 500

11 1A 10 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 20 -1,00 100,000 16 54 54 54 584

12 1A 22 -0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 26 -0,50 103,100 13 47 47 47 576

13 33 -1,25 1 7 -0,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 11 29 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 80 0,00 113,125 - 18 18 18 540

14 1C 29 3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 6 34 -2,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 28 92 5,00 120,750 3 8 8 8 515

15 1C 32 0,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 9 31 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 24 96 0,00 104,375 12 39 39 39 567

16 1C 29 3,75 3 5 1,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 12 28 5,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 31 89 8,75 129,500 2 3 3 3 491

17 1C 12 0,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 24 0,00 100,000 16 54 54 54 584

18 1B 26 3,50 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 10 48 -2,00 111,200 11 25 25 25 547

19 1A 13 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 10 25 3,75 116,375 1 12 12 12 528

20 1B 35 -3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 6 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 16 65 -0,25 111,750 10 24 24 24 546

21 1B 19 -1,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 8 33 -0,25 105,250 15 36 36 36 564

22 1B 11 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 4 17 -0,25 103,425 19 46 46 46 574

23 1C 10 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 11 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 9 32 1,00 103,975 14 42 42 42 570

24 1B 26 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 30 0,50 101,600 22 51 51 51 581

25 1B 17 0,75 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 6 21 0,75 103,950 18 43 43 43 571

26 1B 20 3,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 26 3,50 111,150 12 26 26 26 548

27 1B 19 -2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 27 -1,75 101,750 21 49 49 49 579

28 1A 14 2,50 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 10 32 2,00 115,000 2 14 14 14 532

29 1C 37 -6,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 9 31 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 25 95 1,25 119,875 4 10 10 10 518

30 1C 16 1,00 0 8 -2,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 0 0,00 12 43 1,25 106,700 11 33 33 33 559

31 1A 2 1,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 17 -0,25 104,800 10 38 38 38 566

32 1B 17 -2,25 1 3 0,25 2 5 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 9 48 -3,00 107,750 14 32 32 32 557

33 1B 28 2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 16 42 5,50 118,050 7 11 11 11 524

34 1C 32 0,00 0 8 -2,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 9 31 1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 21 99 -3,75 104,375 12 39 39 39 567

35 1A 16 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 6 18 1,50 105,825 9 35 35 35 563

36 1B 30 2,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 7 -1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 13 54 -0,50 108,000 13 31 31 31 555

37 1B 30 2,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 11 28 4,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 33 86 11,50 134,625 1 1 1 1 479

Krm İlçe İl

58 58 58

Sıra Sınıf Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

38 1A 19 -1,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 8 43 -2,75 101,750 14 49 49 49 579

39 1B 21 -1,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 32 -3,00 100,000 23 54 54 54 584

40 1C 35 -4,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 36 -5,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 18 101 -7,25 112,125 9 22 22 22 544

41 1A 3 0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 1 8 -1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 8 24 2,00 109,150 6 29 29 29 553

42 1A 17 -0,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 19 -2,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 1 5 -0,25 13 61 -2,25 100,875 15 52 52 52 582

43 1A 20 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 25 3,75 113,975 3 16 16 16 538

44 1A 22 1,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 9 36 0,00 108,300 7 30 30 30 554

45 1A 16 -2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 4 24 -2,00 103,875 11 44 44 44 572

MURAT DURMAZ 4

NURZEN AKYAR 8

ÖMER KIZILKAYA 7

RÜMEYSA KANAT 2

Soyad/Ad D

MERYEM KARAKOLLU 3

MUAZZEZ KELEŞ 4

MUHAMMEDENESÇAPİK 4

MUHAMMET EKİN 1

MERVE NUR MENTEŞ 10

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

T. Gnl.

Katılım 592

Sayfa 1 / 2
Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri

MAURO İCARDİ 2

MEDİNE BEKDAŞ 9

MEHMET KOÇOVALI 8

MELİSA KOÇ 5

MELİSA OCAK 10

İLAYDA NUMANOĞLU 2

İLKER YASİN ÖZTÜRK 6

İREM OFLA Z 3

İREMNUR DURSUN 5

M YİĞİT ALBAYRAK 2

FİRDEVS NARİN EDİN 3

FURKAN ŞİMŞEK 2

GÜLÇİN BİÇAKÇI 7

HİLMİHAN ÇELEBİ 5

İLAYDA ÇETREZ 8

ESEN ÇANKAL 3

ESMA NUR BÜBECİK 10

ESMANUR YÜCEL 7

FATIMA ZEHRA AYDIN 5

FATİH AYDIN 3

CİVAN TEMEZ 5

DUHAN DEMİR ÖZDEMİ 7

EDANUR DURSUN 11

EFE EREN YILMAZ 8

ERİM DALÇIKOĞLU 11

BERENSU KELEŞ 5

BERFİN ALTÜRK 6

BORAN ALİ DEMİRHAN 8

CANSU GÜVEÇ 12

CEREN ŞENGÜL 2

ARDA ARKAN 6

ARDA KARABAĞ 8

ARDA TUNA YAĞDIRAN 6

AZEL ALKAN 3

BEREN BORA 11

ANIL DURDAĞI 8

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT.

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 13,58

KURUM ORTALAMA 6,28

Biyoloji

Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Din Kül. T.MAT Fizik Kimya



46 1C 29 -0,25 2 6 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 44 1,00 100,775 15 53 53 53 583

47 1A 24 2,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 0 0 0,00 3 13 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 43 1,25 106,400 8 34 34 34 561

48 1B 24 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 51 -0,75 112,800 9 21 21 21 543

49 1A 25 3,75 0 5 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 10 38 0,50 112,000 4 23 23 23 545

50 1B 23 3,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 13 37 3,75 115,650 8 13 13 13 530

51 1B 30 2,50 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 5 23 -0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 24 84 3,00 121,125 5 7 7 7 512

52 1B 25 -1,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 0 0 0,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 0 0,00 10 42 -0,50 104,375 17 39 39 39 567

53 1A 33 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 1 4 0,00 5 16 1,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 13 55 -0,75 103,500 12 45 45 45 573

54 1B 9 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 15 -0,75 102,400 20 48 48 48 577

55 1B 21 3,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 0 0 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 16 37 6,75 121,800 4 6 6 6 508

56 1B 25 -0,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 12 25 5,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 24 81 3,75 120,125 6 9 9 9 517

57 1C 33 -1,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 6 25 -0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 3 1 2,75 23 83 2,25 113,125 7 18 18 18 540

58 1B 32 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 0 0,00 13 55 -0,75 105,250 15 36 36 36 564

Krm İlçe İl

58 58 58

Sıra Sınıf Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

14,19 10,03 3,40 2,43 2,79 2,17 2,36 1,58 3,24 1,02 2,99 8,35 5,88 6,88 1,24 2,85 0,53 1,46 1,29 1,14 0,67 1,58 0,28 34,11 31,60 26,21 188,758 - - - - -

22,57 0,64 1,00 4,28 -0,07 0,71 3,48 -0,16 0,83 2,55 0,19 2,69 9,66 0,28 0,69 2,72 0,01 0,64 2,07 0,12 0,72 1,90 0,25 13,56 49,23 1,25 110,368 - - - - -

1 1B 30 2,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 11 28 4,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 33 86 11,50 134,625 1 1 1 1 479

2 1C 29 3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 6 34 -2,50 4 3 3,25 3 4 2,00 2 4 1,00 31 89 8,75 133,875 1 2 2 2 482

3 1C 29 3,75 3 5 1,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 12 28 5,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 31 89 8,75 129,500 2 3 3 3 491

4 1B 28 5,00 3 4 2,00 0 7 -1,75 1 4 0,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 52 7,00 126,500 2 4 4 4 500

5 1B 34 -2,50 2 6 0,50 4 3 3,25 2 3 1,25 6 14 2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 23 77 3,75 124,250 3 5 5 5 504

6 1B 21 3,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 0 0 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 16 37 6,75 121,800 4 6 6 6 508

7 1B 30 2,50 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 5 23 -0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 24 84 3,00 121,125 5 7 7 7 512

8 1C 29 3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 6 34 -2,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 28 92 5,00 120,750 3 8 8 8 515

9 1B 25 -0,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 12 25 5,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 24 81 3,75 120,125 6 9 9 9 517

10 1C 37 -6,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 9 31 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 25 95 1,25 119,875 4 10 10 10 518

11 1B 28 2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 16 42 5,50 118,050 7 11 11 11 524

12 1A 13 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 10 25 3,75 116,375 1 12 12 12 528

13 1B 23 3,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 13 37 3,75 115,650 8 13 13 13 530

14 1A 14 2,50 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 10 32 2,00 115,000 2 14 14 14 532

15 1C 12 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 11 0,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 12 46 0,50 114,250 5 15 15 15 535

16 1A 20 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 25 3,75 113,975 3 16 16 16 538

17 1C 14 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 11 29 3,75 113,525 6 17 17 17 539

18 1C 32 0,00 1 7 -0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 8 32 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 5 1 4,75 26 94 2,50 113,125 7 18 18 18 540

19 1C 33 -1,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 6 25 -0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 3 1 2,75 23 83 2,25 113,125 7 18 18 18 540

20 33 -1,25 1 7 -0,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 11 29 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 80 0,00 113,125 - 18 18 18 540

21 1B 24 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 51 -0,75 112,800 9 21 21 21 543

22 1C 35 -4,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 36 -5,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 18 101 -7,25 112,125 9 22 22 22 544

23 1A 25 3,75 0 5 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 10 38 0,50 112,000 4 23 23 23 545

24 1B 35 -3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 6 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 16 65 -0,25 111,750 10 24 24 24 546

25 1B 26 3,50 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 10 48 -2,00 111,200 11 25 25 25 547

26 1B 20 3,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 26 3,50 111,150 12 26 26 26 548

27 1C 7 1,25 0 0 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 5 1,75 1 4 0,00 0 0 0,00 1 5 -0,25 10 29 2,75 110,125 10 27 27 27 551

28 1A 18 1,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 10 32 2,00 110,050 5 28 28 28 552

29 1A 3 0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 1 8 -1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 8 24 2,00 109,150 6 29 29 29 553

AZEL ALKAN 3

ARDA ARKAN 6

MUHAMMET EKİN 1

MUHAMMEDENESÇAPİK 4

SUDENUR KARATAŞ 10

FATIMA ZEHRA AYDIN 5

ESMA NUR BÜBECİK 10

İLAYDA ÇETREZ 8

ARDA TUNA YAĞDIRAN 6

ANIL DURDAĞI 8

ZELAL LİZGE ŞİMŞEK 7

DUHAN DEMİR ÖZDEMİ 7

SUDENAS YAR 10

ESMANUR YÜCEL 7

ŞEVVAL AKGÜL 9

İLKER YASİN ÖZTÜRK 6

BERENSU KELEŞ 5

NURZEN AKYAR 8

ŞEYMA ÇAKAR 10

EDANUR DURSUN 11

ZEKİYE ÖZMEN 6

İREM OFLA Z 3

MEDİNE BEKDAŞ 9

BEREN BORA 11

ERİM DALÇIKOĞLU 11

CANSU GÜVEÇ 12

BERFİN ALTÜRK 6

YUNUS EMRE ÇAKIL 9

TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

MERVE NUR MENTEŞ 10

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 13,58

KURUM ORTALAMA 6,28

ZELAL LİZGE ŞİMŞEK 7

ZEYNEP AYDOS 8

T. Gnl.
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Puanlar

Sayfa 2 / 2
Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 11  Şube:                                                                                                                                                                               

15.01.2024

TUĞBANUR ÖZKAN 5

UĞUR BARAN AKSOY 7

VINCENT ABOUBAKAR 3

YUNUS EMRE ÇAKIL 9

ZEKİYE ÖZMEN 6

SILA DEĞR Lİ 8

SUDENAS YAR 10

SUDENUR KARATAŞ 10

ŞEVVAL AKGÜL 9

ŞEYMA ÇAKAR 10

SERVETCAN KARTAL 7



30 1A 22 1,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 9 36 0,00 108,300 7 30 30 30 554

31 1B 30 2,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 7 -1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 13 54 -0,50 108,000 13 31 31 31 555

32 1B 17 -2,25 1 3 0,25 2 5 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 9 48 -3,00 107,750 14 32 32 32 557

33 1C 16 1,00 0 8 -2,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 0 0,00 12 43 1,25 106,700 11 33 33 33 559

34 1A 24 2,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 0 0 0,00 3 13 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 43 1,25 106,400 8 34 34 34 561

35 1A 16 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 6 18 1,50 105,825 9 35 35 35 563

36 1B 19 -1,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 8 33 -0,25 105,250 15 36 36 36 564

37 1B 32 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 0 0,00 13 55 -0,75 105,250 15 36 36 36 564

Krm İlçe İl

58 58 58

Sıra Sınıf Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

38 1A 2 1,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 17 -0,25 104,800 10 38 38 38 566

39 1C 32 0,00 0 8 -2,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 9 31 1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 21 99 -3,75 104,375 12 39 39 39 567

40 1C 32 0,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 9 31 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 24 96 0,00 104,375 12 39 39 39 567

41 1B 25 -1,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 0 0 0,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 0 0,00 10 42 -0,50 104,375 17 39 39 39 567

42 1C 10 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 11 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 9 32 1,00 103,975 14 42 42 42 570

43 1B 17 0,75 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 6 21 0,75 103,950 18 43 43 43 571

44 1A 16 -2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 4 24 -2,00 103,875 11 44 44 44 572

45 1A 33 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 1 4 0,00 5 16 1,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 13 55 -0,75 103,500 12 45 45 45 573

46 1B 11 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 4 17 -0,25 103,425 19 46 46 46 574

47 1A 22 -0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 26 -0,50 103,100 13 47 47 47 576

48 1B 9 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 15 -0,75 102,400 20 48 48 48 577

49 1B 19 -2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 27 -1,75 101,750 21 49 49 49 579

50 1A 19 -1,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 8 43 -2,75 101,750 14 49 49 49 579

51 1B 26 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 30 0,50 101,600 22 51 51 51 581

52 1A 17 -0,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 19 -2,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 1 5 -0,25 13 61 -2,25 100,875 15 52 52 52 582

53 1C 29 -0,25 2 6 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 44 1,00 100,775 15 53 53 53 583

54 1B 32 0,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 17 63 1,25 100,000 23 54 54 54 584

55 1A 10 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 20 -1,00 100,000 16 54 54 54 584

56 1C 32 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 12 48 0,00 100,000 16 54 54 54 584

57 1C 12 0,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 24 0,00 100,000 16 54 54 54 584

58 1B 21 -1,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 32 -3,00 100,000 23 54 54 54 584

Krm İlçe İl

58 58 58

Sıra Sınıf Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

14,19 10,03 3,40 2,43 2,79 2,17 2,36 1,58 3,24 1,02 2,99 8,35 5,88 6,88 1,24 2,85 0,53 1,46 1,29 1,14 0,67 1,58 0,28 34,11 31,60 26,21 188,758 - - - - -

22,57 0,64 1,00 4,28 -0,07 0,71 3,48 -0,16 0,83 2,55 0,19 2,69 9,66 0,28 0,69 2,72 0,01 0,64 2,07 0,12 0,72 1,90 0,25 13,56 49,23 1,25 110,368 - - - - -

1 1A 13 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 10 25 3,75 116,375 1 12 12 12 528

2 1A 14 2,50 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 10 32 2,00 115,000 2 14 14 14 532

3 1A 20 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 25 3,75 113,975 3 16 16 16 538

4 1A 25 3,75 0 5 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 10 38 0,50 112,000 4 23 23 23 545

5 1A 18 1,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 10 32 2,00 110,050 5 28 28 28 552

İLKER YASİN ÖZTÜRK 6

NURZEN AKYAR 8

SUDENUR KARATAŞ 10

ARDA ARKAN 6

TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

ESMANUR YÜCEL 7

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 13,58

KURUM ORTALAMA 6,28

ESEN ÇANKAL 3

MUAZZEZ KELEŞ 4

T. Gnl.

Katılım 592

Puanlar

Sayfa 2 / 2
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15.01.2024

MURAT DURMAZ 4

SERVETCAN KARTAL 7

BORAN ALİ DEMİRHAN 8

CEREN ŞENGÜL 2

ARDA KARABAĞ 8

CİVAN TEMEZ 5

VINCENT ABOUBAKAR 3

İLAYDA NUMANOĞLU 2

MERYEM KARAKOLLU 3

GÜLÇİN BİÇAKÇI 7

FURKAN ŞİMŞEK 2

HİLMİHAN ÇELEBİ 5

RÜMEYSA KANAT 2

UĞUR BARAN AKSOY 7

FİRDEVS NARİN EDİN 3

Soyad/Ad D

M YİĞİT ALBAYRAK 2

MEHMET KOÇOVALI 8

EFE EREN YILMAZ 8

TUĞBANUR ÖZKAN 5

ZEYNEP AYDOS 8

Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM

T. Gnl.

Katılım 592

Sayfa 1 / 2
Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 11  Şube:                                                                                                                                                                               

15.01.2024

MAURO İCARDİ 2

İREMNUR DURSUN 5

SILA DEĞR Lİ 8

MELİSA KOÇ 5

FATİH AYDIN 3

ÖMER KIZILKAYA 7

MELİSA OCAK 10



6 1A 3 0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 1 8 -1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 8 24 2,00 109,150 6 29 29 29 553

7 1A 22 1,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 9 36 0,00 108,300 7 30 30 30 554

8 1A 24 2,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 0 0 0,00 3 13 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 43 1,25 106,400 8 34 34 34 561

9 1A 16 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 6 18 1,50 105,825 9 35 35 35 563

10 1A 2 1,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 17 -0,25 104,800 10 38 38 38 566

11 1A 16 -2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 4 24 -2,00 103,875 11 44 44 44 572

12 1A 33 -1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 1 4 0,00 5 16 1,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 13 55 -0,75 103,500 12 45 45 45 573

13 1A 22 -0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 26 -0,50 103,100 13 47 47 47 576

14 1A 19 -1,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 8 43 -2,75 101,750 14 49 49 49 579

15 1A 17 -0,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 19 -2,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 1 5 -0,25 13 61 -2,25 100,875 15 52 52 52 582

16 1A 10 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 20 -1,00 100,000 16 54 54 54 584

Sınıf Krm İl

ç
16 58 58

Sıra Sınıf Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

14,19 10,03 3,40 2,43 2,79 2,17 2,36 1,58 3,24 1,02 2,99 8,35 5,88 6,88 1,24 2,85 0,53 1,46 1,29 1,14 0,67 1,58 0,28 34,11 31,60 26,21 188,758 - - - - -

22,57 0,64 1,00 4,28 -0,07 0,71 3,48 -0,16 0,83 2,55 0,19 2,69 9,66 0,28 0,69 2,72 0,01 0,64 2,07 0,12 0,72 1,90 0,25 13,56 49,23 1,25 110,368 - - - - -

1 1B 30 2,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 11 28 4,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 33 86 11,50 134,625 1 1 1 1 479

2 1B 28 5,00 3 4 2,00 0 7 -1,75 1 4 0,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 52 7,00 126,500 2 4 4 4 500

3 1B 34 -2,50 2 6 0,50 4 3 3,25 2 3 1,25 6 14 2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 23 77 3,75 124,250 3 5 5 5 504

4 1B 21 3,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 0 0 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 16 37 6,75 121,800 4 6 6 6 508

5 1B 30 2,50 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 5 23 -0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 24 84 3,00 121,125 5 7 7 7 512

6 1B 25 -0,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 12 25 5,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 24 81 3,75 120,125 6 9 9 9 517

7 1B 28 2,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 16 42 5,50 118,050 7 11 11 11 524

8 1B 23 3,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 13 37 3,75 115,650 8 13 13 13 530

9 1B 24 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 51 -0,75 112,800 9 21 21 21 543

10 1B 35 -3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 6 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 16 65 -0,25 111,750 10 24 24 24 546

11 1B 26 3,50 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 10 48 -2,00 111,200 11 25 25 25 547

12 1B 20 3,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 26 3,50 111,150 12 26 26 26 548

13 1B 30 2,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 7 -1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 13 54 -0,50 108,000 13 31 31 31 555

14 1B 17 -2,25 1 3 0,25 2 5 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 9 48 -3,00 107,750 14 32 32 32 557

15 1B 19 -1,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 8 33 -0,25 105,250 15 36 36 36 564

16 1B 32 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 0 0,00 13 55 -0,75 105,250 15 36 36 36 564

17 1B 25 -1,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 0 0 0,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 0 0,00 10 42 -0,50 104,375 17 39 39 39 567

18 1B 17 0,75 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 6 21 0,75 103,950 18 43 43 43 571

19 1B 11 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 4 17 -0,25 103,425 19 46 46 46 574

20 1B 9 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 3 15 -0,75 102,400 20 48 48 48 577

21 1B 19 -2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 27 -1,75 101,750 21 49 49 49 579

22 1B 26 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 30 0,50 101,600 22 51 51 51 581

23 1B 32 0,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 17 63 1,25 100,000 23 54 54 54 584

24 1B 21 -1,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 32 -3,00 100,000 23 54 54 54 584

Sınıf Krm İl

ç
24 58 58

TOPLAM Puanlar TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Din Kül. T.MAT Fizik

Türkçe Sosyal Bilimler

GÜLÇİN BİÇAKÇI 7

Kimya Biyoloji

BORAN ALİ DEMİRHAN 8

MUAZZEZ KELEŞ 4

İl T. Gnl.

T. MAT. Fen Bilimleri

Katılım 58 592
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TUĞBANUR ÖZKAN 5

HİLMİHAN ÇELEBİ 5

FİRDEVS NARİN EDİN 3

VINCENT ABOUBAKAR 3

İLAYDA NUMANOĞLU 2

İLAYDA ÇETREZ 8

MELİSA OCAK 10

MAURO İCARDİ 2

FATİH AYDIN 3

ZEYNEP AYDOS 8

MEDİNE BEKDAŞ 9

ŞEVVAL AKGÜL 9

SUDENAS YAR 10

FATIMA ZEHRA AYDIN 5

ESMA NUR BÜBECİK 10

CANSU GÜVEÇ 12

BERFİN ALTÜRK 6

YUNUS EMRE ÇAKIL 9

ŞEYMA ÇAKAR 10

ZEKİYE ÖZMEN 6

Ümraniye Pegem - TYT Sıralı Listesi    Branş:     Sınıf: 11  Şube: 1B                                                                                                                                                                        
15.01.2024

Türkçe Sosyal Bilimler T. MAT. Fen Bilimleri TOPLAM Puanlar

Soyad/Ad D

TYT Derecesi

Tarih Coğrafya Din Kül. T.MAT Fizik Kimya Biyoloji

MERVE NUR MENTEŞ 10

GENEL ORTALAMA 13,58

KURUM ORTALAMA 6,28

UĞUR BARAN AKSOY 7

CİVAN TEMEZ 5

Sayfa 1 / 1

MERYEM KARAKOLLU 3

MURAT DURMAZ 4

CEREN ŞENGÜL 2

İl T. Gnl.

Katılım 58 592

ÖMER KIZILKAYA 7

SILA DEĞR Lİ 8

MELİSA KOÇ 5

M YİĞİT ALBAYRAK 2

RÜMEYSA KANAT 2

MUHAMMET EKİN 1



Sıra Sınıf Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N TYT Snf Kr

m

İlçe İl Gnl

14,19 10,03 3,40 2,43 2,79 2,17 2,36 1,58 3,24 1,02 2,99 8,35 5,88 6,88 1,24 2,85 0,53 1,46 1,29 1,14 0,67 1,58 0,28 34,11 31,60 26,21 188,758 - - - - -

22,57 0,64 1,00 4,28 -0,07 0,71 3,48 -0,16 0,83 2,55 0,19 2,69 9,66 0,28 0,69 2,72 0,01 0,64 2,07 0,12 0,72 1,90 0,25 13,56 49,23 1,25 110,368 - - - - -

1 1C 29 3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 6 34 -2,50 4 3 3,25 3 4 2,00 2 4 1,00 31 89 8,75 133,875 1 2 2 2 482

2 1C 29 3,75 3 5 1,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 12 28 5,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 31 89 8,75 129,500 2 3 3 3 491

3 1C 29 3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 6 34 -2,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 28 92 5,00 120,750 3 8 8 8 515

4 1C 37 -6,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 9 31 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 25 95 1,25 119,875 4 10 10 10 518

5 1C 12 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 11 0,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 12 46 0,50 114,250 5 15 15 15 535

6 1C 14 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 11 29 3,75 113,525 6 17 17 17 539

7 1C 32 0,00 1 7 -0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 8 32 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 5 1 4,75 26 94 2,50 113,125 7 18 18 18 540

8 1C 33 -1,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 6 25 -0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 3 1 2,75 23 83 2,25 113,125 7 18 18 18 540

9 1C 35 -4,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 36 -5,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 18 101 -7,25 112,125 9 22 22 22 544

10 1C 7 1,25 0 0 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 5 1,75 1 4 0,00 0 0 0,00 1 5 -0,25 10 29 2,75 110,125 10 27 27 27 551

11 1C 16 1,00 0 8 -2,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 0 0,00 12 43 1,25 106,700 11 33 33 33 559

12 1C 32 0,00 0 8 -2,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 9 31 1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 21 99 -3,75 104,375 12 39 39 39 567

13 1C 32 0,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 9 31 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 24 96 0,00 104,375 12 39 39 39 567

14 1C 10 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 11 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 9 32 1,00 103,975 14 42 42 42 570

15 1C 29 -0,25 2 6 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 44 1,00 100,775 15 53 53 53 583

16 1C 32 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 12 48 0,00 100,000 16 54 54 54 584

17 1C 12 0,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 24 0,00 100,000 16 54 54 54 584

Sınıf Krm İl

ç
17 58 58

Sayfa 1 / 1

ESEN ÇANKAL 3

İl T. Gnl.

Katılım 58 592

MEHMET KOÇOVALI 8

EFE EREN YILMAZ 8

FURKAN ŞİMŞEK 2

SERVETCAN KARTAL 7

ARDA KARABAĞ 8

ANIL DURDAĞI 8

ZELAL LİZGE ŞİMŞEK 7

MUHAMMEDENESÇAPİK 4

AZEL ALKAN 3

İREMNUR DURSUN 5

ERİM DALÇIKOĞLU 11

EDANUR DURSUN 11

İREM OFLA Z 3

BERENSU KELEŞ 5

ARDA TUNA YAĞDIRAN 6

BEREN BORA 11

Soyad/Ad D

GENEL ORTALAMA 13,58

KURUM ORTALAMA 6,28


